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PRAKATA

Sistem Supply Chain Management (SCMS) merupakan sistem Perolehan menggunakan
persekitaran atas talian yang selamat untuk membolehkan TNB dan pembekal melaksanakan
aktiviti Perolehan dengan cepat, cekap dan telus. SCMS juga dapat memudahkan interaksi dua
hala di antara TNB dan pembekal serta memberi nilai tambah kepada kedua-dua pihak.

E-book yang bertajuk SOALAN LAZIM ini disediakan sebagai panduan kepada pengguna SCMS
bagi memudahkan pengguna memahami dengan lebih mendalam lagi mengenai proses Perolehan
yang terdapat dalam SCMS. Dengan adanya e-book ini, diharapkan dapat menjawab soalan-soalan
lazim yang selalu diutarakan oleh pengguna SCMS.

Bagi membolehkan pengguna mendapat maklumat yang terkini, kandungan e-book ini akan
dikemaskini dari semasa ke semasa.
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SCMS SECARA UMUM

1. Apakah SCMS dalam konteks pembekal?

“SCMS”  (Supply Chain Management System) adalah sistem yang membolehkan
pembekal berurusan / bekerjasama dengan TNB secara atas talian bagi proses perolehan yang
berkaitan.

2. Bagaimana pembekal ingin mengakses SUS Portal?

SUS Portal boleh diakses melalui pautan, https://srm.tnb.com.my/irj/portal dengan menggunakan ID
dan Kata Laluan pembekal sendiri. Screenshot SUS Portal adalah seperti di bawah.

= hitps: tnb.com.my L-ac

o = SAP NetWeaver Portal @ Suppliers - Tenaga Nasion...

@ TENAGA
NASIONAL

Password *

PENGUMUMAN £y

3. Adakah ID pengguna dan kata laluan akan diberi kepada semua pembekal untuk mencapai SUS
Portal?

TIDAK. ID pengguna dan kata laluan hanya akan diberikan kepada pembekal yang telah berjaya
mendaftar sebagai pembekal TNB yang sah.

4. Bolehkah SUS Portal dicapai di semua tempat?
BOLEH. Pembekal boleh mencapai SUS Portal di semua tempat yang mempunyai capaian internet.

5. Sekiranya pengguna terlupa kata laluan, apakah yang perlu dilakukan?
Sekiranya terlupa kata laluan, pengguna perlu menghantar emel ke E-Tender Support di alamat emel
berikut :

;ﬁq e-tendersupport@tnb.com.my
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SCMS SFCARA LIMLIIM

6. Adakah TNB menyediakan latihan atau kursus tatacara menggunakan sistem SCMS kepada
pembekal?

ADA. TNB menyediakan latihan atau kursus tatacara kepada pembekal TNB yang berdaftar.
Kursus dijalankan di ILSAS, Bangi, untuk maklumat lanjut sila layari laman sesawang seperti di bawah;

http://tnbilsas.com.my/index.php/course/details/1021/scms03-supplier-relationship-
management-for-supplier

7. Adakah pembekal TNB yang mempunyai lebih daripada satu kontrak memerlukan lebih dari satu ID
Pengguna dan Kata Laluan untuk mencapai SUS Portal?

TIDAK. Setiap pembekal TNB hanya diberikan satu ID Pengguna dan Kata Laluan untuk mencapai SUS
Portal.

8. Apakah keperluan teknikal yang minima bagi sesuatu komputer untuk mengakses sistem SCMS?
Sistem SCMS memerlukan:
I. Talian Internet
II. JAVA Version 1.6
Ill. Adobe Reader (PDF)
IV.Internet Explorer versi 8 dan ke atas seperti contoh di bawah.

G Cara untuk menyemak versi pelayar web Explorer anda.

V.Tetapan Compatibility View Setting

O: Cara untuk menetapkan ‘Compatibility View Settings’ pelayar web anda.

Paparan ini akan dipaparkan jika Compatibility View Setting tidak dilakukan.

Error while processing your query

What has happened?

The URL call http:/farm.tnb.com.my:/ros was terminated because of an error.

Note
= The following error accurred in system SUP ; This browser is not supported

ver susapp0l_SUP_01 and in work process 9 .
= The termination type was: ERROR_MESSAGE_STATE

= The ABAP call stack was:
Method: CLIENT_INSPECTOR_CREATE_CLIENT of program CL_WDR_CLIENT_ABSTRACT_HTTP==~CF
Method: IF_HTTR_EXTENSION~HANDLE_REQUEST of program CL_WDR_MAIN_TASK: =
Method: EXECUTE_REQUEST_FROM_MEMORY of program CL_HTTP_SERVER:
Function: HTTP_DISPATCH_REQUEST of pragram SAPLHTTP_RUNTIME
Module: %_HTTP_START of program SAPMHTTP

* The error occurred on appli

analyze the trace files of other work

HTTP 500 - Intern
Your SAP Tnternet

VI. Microsoft Windows versi XP dan ke atas.

(\'/_7—*’ Cara untuk menyemak versi Microsoft Windows anda.
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SCMS SECARA UMUM

9. Bagaimanakah Pembekal boleh membuat semakan selepas melaksanakan sebarang proses di dalam
SUS Portal?

Apabila sebarang proses telah dilaksanakan, pembekal hanya boleh membuat semakan status tersebut
melalui SUS Portal. Contoh semakan yang boleh dilakukan adalah seperti di bawah.

9.1 e.Tender
Log masuk SUS Portal, klik tab RFx and Auctions. Untuk membuat semakan status RFx
Response
RFx and Auctions
Overview | Service Map
Active Queries.
eRFxs Al(361) Published (0) Ended (0) Compieted (0
eAuctions All (0) Published (0) Ended (0) Completed (0)
eRFxs - All
Change Query Define New Query Personalize
Viow [Stancars View || | [ Greate Resporse || [ Dopiay Event | Dispay esponse || [ Pr Prevew | | [Refresh | Exports ] Fier Setings
E. Event Number Event Description Event Type Event Status  Start Date End Date ‘Numbet Status [Event Version  Response Version QA =~
| 6717 Tender Fee Testing YSR Quotation Published 31.05.2018 No Bid Created [
6664 Testing Mainhead Azlen Single Envelope Published 27042017 27042017 5784 Accepted 0
6502 TE Suppler Training (20 Feb 2017) #1 Two Envelope Published 20022017 20022017 5404 Submitted [
6497 SE Supplier Training (20 Feb 2017) Single Envelope Published 20022017 20022017 5372 Submitted [

9.2 e-PO
Log masuk SUS Portal, klik tab Purchase Order. Untuk menyemak status Purchase Order

Purchase Orders

:d by Customer

T

=) SAP SRM Fing

— R /)

[« List of Purchase Orders
| List of Purchase Orders

[ooometuonter ¢ (ocmentiome $| .
0000004715 PO 18.022017 100.000,00 MYR 0020803808
0000004678 PO 18.02.2017 100.000,00 MYR 0020803806
0 08 PO 03.022017 11.500,00 MYR 0020803600
0000004349 PO 03.022017 12.000,00 MYR 0020803467
0000004260 PO [ 02.022017 10.000,00 MYR 0020803318
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10.

11.
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SCMS SECARA UMUM

9.3 Pembaharuan Sijil
Log masuk SUS Portal, klik pada tab Maintain Certificates / Supplier Details

untuk menyemak status pembaharuan yang telah dibuat.

Maintain Certificates / Supplier Details | ."" ation e
| Supplier Information | Supplier LAD Details | Supplier PS Details

3 |Hist
L ‘4
ST
- Kementerian (KK) - Supply vices
| Renew || Delete | Details | Preview Certificate
*KK Type *Certificate Number *Cert Validity Date  Cert No (Bumi) Cert Val Date (Bumi) § Active Status Application date  Process Date
KK Supply/Services 45464575 27.032014 EXPIRED
KK Supply/Services 456789 07.10.2017 RENEW APPROVED §7.10.2016 07.10.2016
KK Supply/Services 123456 20.02.2018 654321 20.02.2018 RENEW APPROVED §0.02.2017 20.02.2017
KK Supply/Services 00000000 08.12.2018 00000000 08.12.2018 RENEW APPROVED @912 2016 09.12.2016
(KK) - €
| Renew | Delete || Details | Preview Certificate |
KK Type *Certificate Number *Cert Validity Date  Cert No (Bumi) Cert Val Date (Bumi) § Active Status Application Date  Process Date
KK Consultancy KKKO4589 29062014
KK Consultancy 123456 30.09.2017 [RENEW APPROVED§23.09.2016 23.09.2016
KK Consultancy 123456 07.10.2017 IRENEW APPROVED§07.10.2016 07.10.2016
dan — BPKU (Bumiputera Status)
*Certificate Number  “Cert Validity Date § Active Status Application date  Process Date
4647423 28032014 EXPIRED
223452345 28.092017 RENEW APPROVED §309.2016 23.09.2016
789456 07.10.2017 RENEW APPROVED §§7.10.2016 07.10.2016
KK123 10.11.2017 RENEW APPROVED §1.11.2016 11.11.2016

Bagaimanakah cara untuk pembekal berkomunikasi dengan pihak TNB jika mempunyai masalah

semasa menggunakan sistem SCMS?
Masalah bukan teknikal : Sekiranya pembekal mempunyai masalah untuk menjawab tender, pembekal
boleh berkomunikasi dengan pegawai yang bertanggungjawab terhadap urusan tender tersebut, di

mana nama mereka tercatat di iklan tender.
Masalah teknikal : Pembekal boleh menghubungi E-Tender Support seperti di bawah:

Emel :e-tendersupport@tnb.com.my
Telefon : 03-8929 9595

Adakah semua pembekal akan berurusan secara atas talian?

Ya. Semua pembekal yang berdaftar dan dikenali sebagai SUS Supplier akan berurusan secara atas
talian. Pembekal perlu berstatus pembekal tetap untuk membolehkan akses kepada SUS Portal

diberikan.
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12.

13.

14.

15.

16.

SCMS SFCARA LIMILIN

Bagaimana jika pembekal masih belum menjadi SUS Supplier?

Mereka tidak boleh melaksanakan sebarang urusan dalam talian melalui SUS Portal seperti tidak boleh
memperbaharui sijil, menyertai tender, menerima pesanan belian dan menghantar invois.

*Perlu mendapatkan ID pengguna dan kata laluan sementara terlebih dahulu daripada E-Tender

Support, seterusnya mengakses pautan seperti contoh gambar di bawah bagi mengaktifkan SUS Portal
dan melengkapkan semua maklumat yang diperlukan.

0 I https://srm.tnb.com.my bD1IbIZIPTAWMO==) O ~ @ C | T Self-Registration

'3 T SAP NetWeaver Portal Z? Suppliers - Tenaga Nasion...

Hello! Before you start, ...
Please enter your user name and password to register

User Name
Password

| Submit

Sila klik di sini untuk pengaktifan SUS Portal

Adakah tender diproses secara atas talian?

YA. Tender diproses secara atas talian iaitu melalui sistem SCMS. Tender akan dikenali sebagai RFx.
RFx adalah akronim bagi (Request for x) di mana X adalah pembolehubah.

Mengapa terdapat petender yang tidak menerima pemberitahuan atau jemputan untuk menyertai
tender?

1. Petender tidak mengemaskini alamat emel.

2. Petender tidak memenuhi syarat tender yang telah ditetapkan.

Adakah maklumat pembekal di dalam SCMS boleh dilihat atau diperolehi oleh syarikat lain?

Tidak. Maklumat pembekal hanya boleh diakses oleh wakil yang dibenarkan oleh syarikat berkenaan
menggunakan ID Pengguna dan kata laluan masing-masing serta staf TNB yang dibenarkan sahaja.

Siapakah yang perlu dihubungi jika dokumen tender di dalam RFx tidak boleh dibuka?
Pembekal boleh menghubungi E-Tender Support seperti talian di bawah:

E-mail : e-tendersupport@tnb.com.my
Tel : 03-8929 9595
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CCNS CSFCARA LINNILINA

18. Adakah sistem e-Tender merangkumi semua jenis tender?

TIDAK. Sistem e-Tender digunakan untuk semua tender kecuali untuk tender antarabangsa dan
rundingan terus.

19. Bolehkah Fi Tender (Tender Fee) dibayar secara berperingkat?

TIDAK. Fi Tender perlu dibayar secara penuh oleh pihak pembekal yang berminat untuk menyertai
tender yang diiklankan.

20. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya pembekal layak menyertai sesuatu tender berdasarkan
iklan tetapi tidak mendapat notifikasi?

Pembekal boleh berjumpa dengan Pemula supaya maklumat boleh dikemaskini di dalam RFx, bagi
membolehkan pembekal tersebut menyertai tender yang dimaksudkan.

E ) Kembali ke Isi Kandungan
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PENDAFTARAN BARU - ROS (REGISTRATION OF SUPPLIER)

1. Apakah syarat-syarat untuk menjadi pembekal TNB?

Syarat utama adalah syarikat / perniagaan yang diperbadankan di Malaysia, perlu berdaftar dengan
Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Kementerian Kewangan Malaysia dan/atau Construction
Industry Development Board (CIDB). Jenis perniagaan yang boleh berdaftar :

11
1.2
1.3
14
1.5

Pemilikan Tunggal

Perkongsian

Perusahaan (Enterprise)

Syarikat Persendirian & Awam Berhad

Firma / Badan-badan professional iaitu Firma Undang-Undang, Akauntan, Jurukur,
Jurunding & Jurutera

2.  Apakah maklumat dan dokumen syarikat atau perniagaan yang perlu disertakan untuk
pendaftaran baharu?

Syarikat yang berminat untuk berdaftar perlu memasukkan (key-in) maklumat lengkap yang terkini
dan melampirkan dokumen yang telah disahkan seperti berikut :

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Penyata terkini akaun bank dan nama pemegang akaun bank hendaklah sama dengan nama
syarikat yang memohon.
Salinan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) : Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat dan
Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera (sekiranya ada).
Salinan Sijil Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB): Perakuan Pendaftaran dan Sijil
Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK).
Salinan Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera Bahagian Pembangunan Kontraktor dan
Usahawan (BPKU) sekiranya ada.
Maklumat SSM:
e Syarikat Persendirian/Awam Bhd : Profail/maklumat Syarikat yang boleh diperolehi
secara atas talian atau daripada pejabat SSM sebanyak 6 mukasurat.
e Syarikat Perusahaan (Enterprise) : Borang D/E berserta maklumat perniagaan & pemilik
sebanyak 3 mukasurat.
Surat kelulusan pendaftaran (Sales & Services Tax) SST yang dikeluarkan oleh Jabatan Kastam
Diraja Malaysia sekiranya ada.

3. Adakah semua salinan dokumen yang dilampirkan perlu disahkan dan siapakah yang boleh
membuat pengesahan tersebut?
YA. Semua salinan dokumen yang dilampirkan hendaklah disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah /
Setiausaha Syarikat/Pegawai Kerajaan Kelas A / Penghulu atau Eksekutif TNB kecuali penyata bank
perlu disahkan oleh pihak bank berkenaan. Kegagalan untuk memajukan dokumen yang disahkan
akan menyebabkan permohonon ditolak.
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PENDAFTARAN BARU — ROS ( REGISTRATION OF SUPPLIER )

4, Berapa lamakah tempoh minimum sah laku sijil-sijil yang boleh diterima untuk tujuan

pendaftaran?

Sijil pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia/CIDB, Sijil Taraf Bumiputera dan Sijil
Pendaftaran Perniagaan ROB (SSM) hendaklah sah sekurang-kurangnya tiga (3) bulan dari tarikh

permohonan.

5. Adakah caj dikenakan untuk pendaftaran atau kemaskini sijil?

YA. Pembayaran berjumlah RM50.00 perlu dibayar untuk setiap kali pendaftaran atau kemaskini

yang dilakukan. Pembayaran boleh dibuat melalui dua cara:

i Pembayaran atas talian

: Pembayaran boleh dibuat melalui SUS Portal
ii. Pembayaran secara manual : Perlu mendapatkan invois bercukai daripada Unit

Pendaftaran dengan menghantar emel ke Resit-Vendor@tnb.com.my

sebelum membuat bayaran di Pusat Khidmat Pelanggan TNB yang terdekat

6. Bagaimanakah cara untuk mendaftar sebagai pembekal TNB?

Pembekal boleh mendaftar sebagai pembekal TNB dengan melayari laman sesawang TNB dan klik
pada “Register As TNB Suppliers”

TENAGA
@ NASIONAL @ rowtoss @ swtsar @ mme Oswrvss @ cesnrsuseu @ PweaeT @ cEs
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7.

10.

11.

12.

PFNDAFTARAN RARII —=ROS ( RFGISTRATION OF SIIPPIIFR )

Bagaimana cara untuk masukkan kod bidang di dalam SUS Portal?
Contoh paparan kod bidang adalah seperti di bawah;

LAMPIRAN A
NO SI)IL
NO RUJUKAN PENDAFTARAN
TEMPOH SAH LAKU : 20/06/2017 - 19/06/2020
[or |[TARIKH DAFTAR| KOD | wercos I
BILl “TBIDANG | BIDANG | KETERANGAN STATUS
I | 20m&2017 (020302 JAGEN PENGEMBARAAN _ -1 Amr
Tarikh Berdaftar Dengan Kementerlan Kewangan Malaysla : 20/06/2017
Page 1 of 1

Sila klik di sini untuk melihat langkah memasukkan kod bidang.

Bolehkah pembekal mendaftar sebagai pembekal TNB tanpa sijil KKM atau CIDB?
TIDAK. Pembekal tidak boleh mendaftar sebagai pembekal TNB tanpa sijil KKM atau CIDB.

Bolehkah pembekal datang ke pejabat untuk mendaftar secara manual?
TIDAK BOLEH. Pembekal perlu melakukan proses pendaftaran secara atas talian sahaja melalui
sistem ROS.

Bolehkah syarikat asing mendaftar untuk menjadi pembekal TNB?
TIDAK. Pada masa ini pendaftaran hanya untuk syarikat yang berdaftar di Malaysia sahaja.

Berapa tempoh masa yang diambil untuk mendapatkan kelulusan pendaftaran sebagai
pembekal TNB?

Kelulusan pendaftaran adalah dalam tempoh 10 (sepuluh) hari bekerja dan sebarang status sama
ada pendaftaran berjaya atau tidak akan dihantar melalui emel.

Bilakah pembekal perlu membuat pembayaran selepas mendaftar?
Pembekal perlu membuat pembayaran selepas menerima emel perakuan dari pihak TNB .
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PENDAETARAN RARII —RNODS ([ Reaocictratinn nf <iinnliear )

13. Bagaimanakah cara untuk memajukan resit pembayaran kepada unit pendaftaran?
Pembekal perlu memajukan resit yang dibayar secara manual kepada:

i Emel : Resit-Vendor@tnb.com.my
Pembekal tidak perlu memajukan resit untuk pembayaran yang dibuat secara atas talian.

14  Berapa lamakah kelulusan diberikan selepas pembayaran dibuat?
Kelulusan diberikan dalam tempoh 3 (tiga) hari bekerja.

15. Apakah tindakan yang perlu dibuat sekiranya permohonan ditolak?
Pembekal perlu membuat permohonan semula serta melengkapkan semua keperluan yang
dinyatakan di dalam emel penolakan tersebut.

17. Siapakah yang perlu dihubungi sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan mengenai
pendaftaran pembekal TNB?
Pembekal boleh menghubungi Unit Pendaftaran seperti talian di bawah:
Telefon : 03-8929 9595

E ) Kembali ke Isi Kandungan
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PEMBAHARUAN / KEMASKINI SUIL - SUS (SUPPLIER SELF SERVICE)

1. Bagaimana cara untuk memperbaharui/kemaskini sijil pendaftaran TNB?
Proses pembaharuan/kemaskini sijil pendaftaran TNB hendaklah dilakukan secara atas talian
melalui SUS Portal TNB.

Sila klik di sini untuk mendapatkan panduan proses pembaharuan/kemaskini sijil pendaftaran TNB

2.  Bagaimana cara untuk mengemaskini kod bidang tambahan bagi sijil KKM selepas permohonan
pembaharuan sijil diluluskan TNB?

Sebarang kemaskini kod bidang tambahan perlu dilakukan sendiri oleh pembekal secara atas
talian melalui SUS Portal sahaja.

3.  Bagaimana cara untuk mengemaskini alamat syarikat?
Sila majukan permohonan berserta contoh Borang Section 46 SSM (dahulunya dikenali sebagai

borang 44 SSM) seperti contoh yang diberikan ke alamat emel di bawah.

;@4 e-vendor_perolehan@tnb.com.my

Campany No.

COMPANIES ACT 2016
Section 46()
NOTIFICATION OF CHANGE IN THE REGISTERED ADDRESS

1 confirm that th he T ¥ in this document are true and to the best of my knowledge.

SSMPmGenizuNu.

It is an offence under section 531 of the Companies Act 2016 to make or authorize the making of a statement that a person
knows is false or misleading and that person may be liable, upon conviction, to imprisonment for a tem naot exceeding ten
ymars or o a fine not excesding RM3milicn o io both.

LODGER INFORMATION
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PEMBAHARUAN / KEMASKINI SUIL —SUS ( SUPPLIFR SFLF SFRVICE )

4. Bagaimana cara untuk mengemaskini data syarikat (no. telefon/no faks)?
Pembekal perlu majukan permohonan beserta butiran berkenaan ke alamat emel di bawah:

;@ e-vendor_perolehan@tnb.com.my

5. Bagaimana cara untuk mengemaskini alamat emel?
Pembekal boleh mengemaskini sendiri alamat emel melalui SUS Portal.

Sila klik di sini untuk mendapatkan panduan yang berkaitan . Rujuk Proses 2

6 Berapa tempoh masa yang diambil untuk mendapatkan kelulusan pembaharuan sebagai
pembekal TNB?
Kelulusan pembaharuan adalah dalam tempoh 10 (sepuluh) hari bekerja dan sebarang status
sama ada berjaya atau tidak akan dihantar melalui emel.

7.  Apakah tindakan yang perlu dibuat sekiranya permohonan pembaharuan ditolak?
Pembekal perlu membuat permohonan semula serta melengkapkan semua keperluan yang

dinyatakan di dalam emel penolakan tersebut.

8.  Bagaimana proses untuk menukar nama syarikat?
Pembekal perlu memajukan Borang 13 SSM seperti contoh diberikan ke alamat emel di bawah:

;cﬁq e-vendor_perolehan@tnb.com.my

t;l

SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA
COMPANIES COMMISSION OF MALAYSIA

BORANG 13
AKTA SYARIKAT 1965 [Seksyen 23(2)]

No. Syarikat
i
. v

PERAKUAN PEMERBADANAN ATAS PERTUKARAN
NAMA SYARIKAT

Dengan ini diperakui bahawa

vang telah diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965, pada
08 haribulan Mei 2009, sebagai sebuah syarikat persendirian,

pada 01 haribulan November 2012 telah menukar namanya kepada
dan  bahawa syarikat ini adalah sebuah  syarikat persendirian
dan adalah sebuah syarikat berhad menurut syer.

Diberi di bawah tandatangan dan meterai saya di Miri

pada 01 haribulan November 2012.

LNov-12 4:26:36 PM.

NO. SIRE: SSM ; 7
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https://www.tnb.com.my/assets/files/Maintain_Supplier_Cert_dan_Supplier_Details.pdf

PEMRBRAHARIIAN / KEMASKINI <IIIl —<IlIS( <IIPPIIFR SFIF SFRVICEFE )

9.  Siapakah yang perlu dihubungi untuk sebarang pertanyaan mengenai invois bercukai?
Sebarang pertanyaan mengenai isu invois bercukai, pembekal boleh menghubungi talian di

bawah :
Telefon : 03-8929 9595
Emel :Resit-Vendor@tnb.com.my

10. Siapakah yang perlu dihubungi untuk sebarang pertanyaan mengenai status pembaharuan atau
sebarang isu pendaftaran?

Sebarang pertanyaan mengenai status pembaharuan atau isu pendaftaran, pembekal boleh
menghubungi Unit Pendaftaran seperti talian di bawah :

Telefon : 03-8929 9595

11. Bagaimana cara untuk mendapatkan ID pengguna dan kata laluan bagi mengakses SUS Portal?
Untuk mendapatkan ID pengguna dan kata laluan, sila hubungi talian atau emel di bawah :

No. Tel : 03-8929 9595
E-mail : e-tendersupport@tnb.com.my

12. Bagaimana cara untuk pembekal mencetak sijil pendaftaran TNB yang telah diluluskan?

Sila klik di sini bagi langkah untuk mencetak sijil pendaftaran di dalam SUS Portal.
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PEMBAHARUAN / KEMASKINI SIJIL — SUS ( SUPPLIER SELF SERVICE )

13. Bagaimana cara untuk mengemaskini nombor pendaftaran SST?

Pembekal perlu memajukan surat kelulusan pendaftaran SST (seperti contoh di bawah) yang
dikeluarkan oleh Jabatan Kastam Di Raja Malaysia ke alamat emel di bawah;

mukasurat |16

P sst-vendor@tnb.com.my

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA

1BU PIUABA'T KASTAM DIRAJIA MALAYSIA,
CAWANGAN PENGUATKUASAAN PENDAFTARAN S5,
ARAS 4 BLOK A, MENARA 'TULUS,

NO.22, PLRSIARAN PERDANA, PRUSINT 3,

61200 PUTRAJAYA.

Telefon 03-83232100 / 1-300-586-500
Faksimile 03-28824911
Laman Web FRps://www.mysst customs. gov.my
E-Mel cec@customs gov.my
Ruj Kami . W2 1606-3500
Torikh L 0R02018
No Dftar €T w24 150631005
Stesen Menguwad @ KLIA CD

1w Puan,
KELULUSAN PENDAF FARAN DI BAWAH SEKSYEN 13 AK 1A CUKAI PERKHID MATAN 2008

Puckun di wtus diruguk

T Puan 1l diduliackan di buswal Ak Cukin PeckIndmutiam 2018 din kb o pendaliuem wm sdubidy
sepects benku

“Tunkh Peonolwnim W1/082018

Tkl Kuskussu Pendufiuom

Asus Perukioin = Asas Bayaran

“Temnpoh Becuki * Dua Bulan

“Tempoh Bercuka Perns

118 sehingza 31402018
“Turikly Aklsic Mungenubukin Penyus din Beyiesn 018

“Tempoh Bercuki Kedug * /112008 sehingga 3112208
“Tusikly Aklrie anukakin Punyais din By iy 3112019

Tempoh Bere < Setiap Dua Bukan

“Turikly Aklric Menganukukion Penyutu din Bighun © Hari tecakhir hulan heri

setelah tamul tempoh her

Stesen Mengawal & Alamat © Steven KLIACD
Pejbit Pengarah Kastan KLIA
Aras 2, Bangunin Pentadbivan AMC
64000 KLYA Sep ung

Sebiygki orung ying
kehendik Akin Cuky
angzgzunguw ub yanyz ditetupkin olcl Kt Pur

Peruiurm- at u
dysepecti di LAMPIRAN L.

Vugn/Puan bolely incluy e Ennan web MySS | di Capinm wwwanyssLeusionns govany waw menghubungn pejubat
1 soperts ki yuon: et daie unik Kewongn bojw

Seknm, temng kusah,
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARAT

Ketua Pengarah Kastam
Jabatun Kastam Diraja Malaysia

Cutukin kennputce i tiduk mencelukan tndutingin

Kembali ke Isi Kandungan
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'PENVERTAAN TENDER (RFx RESPONSE)

1.  Bagaimana petender boleh mendapat makluman/pemberitahuan sesuatu tender/ RFx daripada TNB?
Petender akan mendapat makluman melalui emel daripada TNB (seperti contoh diberikan) atau
semakan boleh dibuat melalui sistem SCMS (SUS Portal).

Terdapat juga tender yang diiklankan melalui surat khabar, laman sesawang TNB dan papan kenyataan
di pejabat TNB.

RFx 4000008717

Created =] Workflow WF-BATCH
Changed =] wWorkflow WF-BATCH

Mr. Syed Manan Syed Kamal,
We would like to draw your attention to the following RFx:
Tender User Manual 123 4000008717

If you are required to pay for tender documents, please contact RFX creator or the originating
department as stated in ITT for Tax Invoice.

This tax invoice is required to make payment at any Pusat Khidmat Pelanggan Counters for further processing.

Tender User Manual

Tarikh diapungkan : 14.01.2016
Tarikh Lawatan tapak : 18.01.2016
Tarikh tutup: 25.01.2016

PIC : Azlen

No tel : 01927767090
e-Mail : scm service desk@tnb.com.my

Closing date for applications:
Submission deadline: 25.01.2016 12:00:00

You can find more information on our portal:
https://srm.tnb.com.my/iry/ portal

We would be delighted to receive an RFx response from you.
Kind regards,

TNB

2. Bagaimana cara untuk petender menyertai e-Tender?
Petender perlu akses ke sistem SCMS dan memilih tender yang ingin disertai. E-Tender di dalam SCMS
juga dikenali sebagai RFx.

2.1 Sila klik di sini untuk mengetahui cara menyertai e-Tender Satu Sampul Surat
2.2 Sila klik di sini untuk mengetahui cara menyertai e-Tender Dua Sampul Surat

3.  Bagaimana cara untuk petender membuat pembayaran fi tender (tender fee)?
Pembayaran fi tender boleh dibuat secara atas talian (online) dengan cara petender mengakses ke
dalam SUS Portal dan memilih RFx yang berkaitan di mana aplikasi pembayaran atas talian (online)
terdapat di dalam RFx tersebut.

Sila klik di sini untuk mendapatkan panduan untuk membuat pembayaran fi tender secara atas talian.
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https://www.tnb.com.my/assets/files/PANDUAN_PENGGUNA_%28SUPPLIER%29_-_SINGLE_ENVELOPE_TENDER.pdf
https://www.tnb.com.my/assets/files/PANDUAN_PENGGUNA_%28SUPPLIER%29_-_TWO_ENVELOPE_TENDER.pdf
https://www.tnb.com.my/assets/files/PANDUAN_PENGGUNA_(SUPPLIER)_PEMBAYARAN_ETENDER_TNB_ATAS_TALIAN_(FPX).pdf

PENYERTAAN TENDER (RFx RESPONSE)

4. Sekiranya pembayaran belum dibuat adakah petender boleh melihat dokumen tender terlebih
dahulu?
Ya. Petender boleh melihat atau memuat turun dokumen tender melalui SUS Portal sebelum membuat
pembayaran, tetapi tidak boleh memuatnaik sebarang dokumen melalui sistem, kerana butang Create
Response masih belum wujud.

5.  Bagaimana petender boleh mengetahui harga sesuatu tender?
Petender perlu mengakses SUS Portal dan membuka tender/RFx tersebut, di mana maklumat mengenai
harga tender akan dipaparkan seperti di bawah.

Display RFx : 5456

RFx Number 5456 RFx Name SE - Supplier Training MAC RFX Status Published RFx Start Date 10.03.2016 15:00:00 UTC+8
Submission Deadline 11.03 2016 08:00:00 UTC+8 Remaining Time RFx Number 0 Days 00:00:00 RFx Owner D_SP1 RFx Version Number
RFx Version Type Active Version RFx Response 0000003951

Close [ Print Preview Refresh | Questions and Answers (0) | | Export

e
RFX Information | flems ~ Noles and Attachments
RFx Pe | Q | Note and Attach Conditions

Time Zone: UTC+8 Tender Fee exclusive of GST: * 0.00

Start Date: 10.03.2016 15:00:00 Tender Fee inclusive of GST- = 53.00

Tender Closing Date: = | 11.03.2016 08:00:00 Tender Fee Submission Deadiine. 00:00-00
Tender Validity Date: 31.10.2016

Currency: MYR

Reference No:

6. Di manakah petender boleh melihat informasi lengkap mengenai tender/RFx tersebut?
Petender boleh melihat informasi lengkap mengenai sesuatu tender di tab note and attachments, di
bawah attachments dan collaboration folder seperti paparan di bawah.

Display RFx : 4000019398

RFx Number 4000019398 RFx Name BEKAL & PASANG WORKSTATION TNBD KL Type Quotation Status Published Created On 12.07.20
Number of Suppliers 633 Number of items 1 Version Type Active Version
Edit | [Close | | [Refresh | | [Copy | [ Check | [ Responses and Awards | [ Create Follow-on RFx | [ Export | [ Print Preview | [ Questions and Answers (0) |
RFx Information Bidders  ttems |  Notes and Attachments - I Condttions ~  Weights and Scores - Approval ©  Tracking
w Notes
Assigned To Category Text Preview
Document Header Tendering text SILA RUJUK IKLAN DILAMPIRAN

|  Attachments(Tender Notice, Tender Amendment Details)Maximum size to upload is 10 M8) ||

escriptic ersic elet reate Qualification P

Assigned To Category Description File Name Version Processor Visible Internaity
L Header PANDUAN - TENDER FEE FILE0001 1 ]

D Header IKLAN SEBUTHARGA - BERBAYAR FILE0001 1

D Header SPESIFIKASI FILE00O1 1 ]

D Header BQ (EXCEL FILE0001 1

D Header Af BQ (PDF) FILE0001 1

Created on|
12.07.2017)
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10.

11.

12.

PFNYFRTAAN TFNDFR (RExy RFSPONSF)

Apakah jenis fail yang boleh dimuatnaik ke dalam sistem apabila menyertai tender/RFx?
Jenis fail yang boleh dimuatnaik ke dalam sistem adalah di dalam format WORD, EXCEL dan PDF sahaja.

Adakah petender perlu menghantar sebarang dokumen bercetak kepada pihak TNB?
Tidak, semua dokumen perlu dihantar kepada TNB secara atas talian melalui SUS Portal.

Bagaimanakah caranya jika terdapat sebarang perubahan yang ingin dilaksanakan oleh petender
selepas menghantar response tender/RFx?

Petender boleh membuat sebarang perubahan sehinggalah sampai tarikh tutup tender tersebut dengan
cara menekan butang EDIT. Setelah perubahan dibuat, petender perlulah menekan butang SUBMIT
semula. Sila pastikan status response petender mesti berstatus SUBMITTED. Sekiranya status response
petender adalah SAVED, maka ia tidak akan dinilai.

Sila klik di sini bagi mengetahui langkah untuk membuat perubahan selepas response RFx dihantar.

Bolehkah response petender yang telah dihantar sebelum tarikh tutup tender dilihat oleh pihak lain?
TIDAK. Hanya pengguna yang mempunyai ID pengguna bagi petender tersebut sahaja yang boleh
melihat response petender. Selain itu, tiada siapa yang boleh melihat sebarang response petender
termasuk anggota kerja TNB.

Bagaimana sekiranya petender inginkan penjelasan lanjut mengenai sesuatu tender tersebut?
Petender boleh menghubungi Pemula/RFx Creator, di mana nama dan nombor telefon dinyatakan di
dalam iklan bagi RFx yang berkaitan seperti gambar di bawah.

SEKSYEN PENGURUSAN

COSTOF DOCUMENT &  CLOSING DATE SUBMISSION OF TENDER
FENUERNO LENDERTITLE GAIESORY PAYABLE TO (12.00 NOON) DOCUMENT
PA/D4S KERJA-KERJA PELUPUSAN RM 0.00 27/10/2015 PETI TENDER
KABEL FIBER OPTIK TERPAKAI SEKS

ICT KOTA BHAR Tenaga Nasional Berhad

ERA
EN PERNIAGAAN
SUH

- DRM

EN DARIPADA
NTERIAN ALAM
AR

(TAKLIMAT : TARIKH 19 OKT 2015 (ISNIN] MASA : 10:00 PAGI : LOKASI : BAHAGIAN ICT,TNB,ARAS 7,WISMA TNB JALAN TOK HAKIM,15000 KOTA
BHARU,KELANTAN.)

SEBARANG PERTANYAAN SILA HUBUNGI PN NORHALIYATI BINTI NORUL AZMI [ 010-900 2054] / EN RAZALI WAHAB [019-911 3132

Siapakah yang perlu dihubungi jika dokumen tender yang terdapat dalam sistem tidak boleh
dibuka?
Pembekal boleh menghubungi E-Tender Support seperti emel dan talian di bawah:

Emel :e-tendersupport@tnb.com.my
Tel :03-8929 9595

§ ) Kembali ke Isi Kandungan
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Cara-Cara Menyemak Versi Pelayar Web Internet Explorer

1. Klik pada butang gear di atas kanan pelayar web anda.

]
T 2 [223

2. Klik pada bar About Internet Explorer.

Print

File

Zoom (100%:)
Safety

Add site to Apps

View downloads Ctri+J

vy v ovvw

Manage add-ons
F12 Developer Tools
Go to pinned sites

Compatibility View settings

Report website problems

" About Internet Explorer

3. Status versi pelayar web anda akan dipaparkan di skrin.

About Internet Explorer “

Internet
Explorer 11

Version: 11.0.9600.185
Update Versi
Product ID: 0015

>|°1~l971

)0003-AA459

fg‘ Install new versions automatically
© 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Close

é ) Kembali ke paparan sebelumnya
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Cara-Cara Menetapkan Compatibility View Settings Pelayar Web

1. Klik pada butang gear di atas kanan pelayar web anda.

2. Klik pada Compatibility View Settings.

Print

File

Zoom (100%)
Safety

Add site to Apps
View downloads Ctrl+J
Manage add-ons

F12 Developer Tools

1 Compatibility View settings I

L Report website problems

Internet options
About Internet Explorer

d
Q

3. Pastikan laman ‘tnb.com.my’ berada di dalam petak dan klik pada butang Add.

Compatibility View Settings x

Q Change Compatibility View Settings

PERETR L

tnb. com.my| | I Add i

Websites you've added to Compatibility View:

tnb.com.my Remove

Display intranet sites in Compathbility View
Use Microsoft compatibility lists

Learn more by reading the Internet Explorer privacy statement

Close

- TAMAT -

E ) Kembali ke paparan sebelumnya
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Cara-Cara Menyemak Versi Microsoft Windows

1. Klik pada My Computer di paparan skrin desktop anda.

AN
My SAP Logon
Computer

Location: This PC

ﬂ

NetWeaver PDFCreator
Business ...

2. Apabila paparan menu My Computer muncul di skrin, right-click pada tetikus
anda dan klik pada bar Properties.
A B> ThisPC »
#* Quick access Folders (6)
I Desktop o eskto 2= Documents ownloads
& Downloads  # o E| Document ‘ i
2 Documents  #
B Pictures A ;—_ Pictures ‘ Videos
@ OneDrive v Devices and drives (2)
@ This PC Windows (C:) New Volume (D:)
i s — View >
I Desktop -~ 38 free of GE -~ B free of 224 GB Sty N
%] Documents Group by >
& Downloads Refresh
d Music —
&/ Pictures :¢;~; shortcut
B Videos Undo Delete CtrleZ
S Wadows () Add a network location
s New Volume (D:)
| Properties |
@ Network
3. Menu System Properties akan dipaparkan dan maklumat versi Microsoft Windows anda

dapat dilihat.

Windows edition

Windows 10 Pro

T ZUTE oo All rights reserved. == Wi ndOWS 1 O

System
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-6500U CPU @ 2.50GHz 2.59 GHz
Installed memory (RAM): 8,00 GB (7.85 GB usable)
System type: 64-bit Operating System, x64-based processor LEI'\OVO
Pen and Touch: No Pen or Touch Input is available for this Display =

ort Information
Computer name, domain, and workgroup settings
Computer name: @ Change settings
Full computer name:
Computer description:

Workgroup:

Windows activation

Windows is activated Read the Microsoft Software License Term

- TAMAT -

ke paparan sebelumnya
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Langkah — Langkah Proses Edit Selepas Menghantar Response Tender/Rfx

1. Klik tab RFx and Auction. Kemudian, klik pada Event Number yg berkenaan.

[e=

Rfx and Auctions
alr
e | o may

History,, BackForward = )
Active Queries.
eRFxs AN(22) Pubished (0) Ended (0) Compieted (0
eAuctions AN(0) Puplished (0) Ended (0] Compieted (0)
eRFxs - All
Change Query Define New Query Perscnskze
e Standard View| =] || [ Create Response | | [ Dispiay Event || Display Response | | [ Print Preview | | @ Export + Filter Seftings
B Event Number Event Description Event Type EventStatis  StatDale  EndDate Response Mumoer  Response Stafus  Event Version  Response Version Qs [a]
5034 PG Testing - 7541 Quotation Published 16.08.2017 No Bid Created [}
6031 ITHET PG Testing Quotation Published 17.08.2017 No Bid Created [}
6030 h001 PG Testing Quotation Published 17.08.2017 No Bid Created 0
8011 oAs PG Testing - 2 Direct Nego Tendsr Published 10082017 No Bid Greated [}
BT oAS PG Testing - 1 Direct Nego. Tender Published 10.08 2017 No Bid Created [}
6006 PG Testing - 08 Aug - 2 Direct Nego Tender Published 10082017 Mo Bid Created 0
| sa2s pemoekaian Coveral Quetation Published 21072016 21072016 4449 Accepled °
B 5794 Jlembekal Pakaian Seragam Quotation Published 03062016 03052016 4339 Submitied 0|
| 529 [r_sP10208 20161231 Single Envelope Published 02062016 02062016 4322 Accepted [}
BE eical & Senvice Hydraulic Pump o Paka Quotation Published 27052016 27052016 4283 Accepted 0[5

2. Klik butang Edit.

Display RFx Response 5437

RFx Response Number $437 RFx Number €510 Status Saved Submission Deadline 10.03.2017 20:00.00 UTC+8 Remaining Time O Days 03.38.47 RFx Owner D_SP1 Total Value 225,750.00 MYR

/I Tender Response if in SAVE mode, would lead to DIS-QUALIFICATION
& To participate. kindly chick on SUBMIT button before submession deadine.
Response 5437 saved

[ Set For Deletior|

m [FrriPreview]| | [Refesh] | [Chesk ] [Export] [Guesbons and Answers (07

RFxintormagon | Heme | Noles and ARachments | Condtons | Summary | Trackng |

Details |[ Add New . | | [ Copy || Paste | Delete | | [ Calculate Vaie

Line Number Deszription Variant Lot femType ProductlD  ProductCategory Froduct Category Description Recuired Quanity Submited Quardity Unit Price Cumency Price Per
[T+ Comig Sers v Outine 10110 Secunty Eqp 1.000 1000 MR
+ §B0001AAF ISUZU TROOPER - SPARK PLUG Service 100571 18200 RpraServ-Viehicles 5 SUNT 15000 MYR
ml- o2y Pilt Hitechpoint G2-05 (Blug)12 pesbax Materisl 80002563 Stationary 500 500 BOX 150.00| MYR
—. mﬂ Pencil (2B)12 pes/boxFABER-CASTELL Material 80002548 Stationery 500 500 BOX 15000 MYR
:. S0E Pilot Fitechpoint G2-05 (Blsci) 12 pesibo Matersl 80002561 Staionery 500 500 BOX 15000 MYR
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3. Setelah selesai edit, klik butang Submit.

Edit RFx Response 5437

RFx Response Number 5437 RFx Number €510 Status Saved Submission Deadline 10.03.2017 20:00.00 UTC+8 Remaining Time 0 Days 03:3422 RFx Owner D_SP1 Total Value 22575000 MYR

{3 Tencer Response ifin SAVE mode, would lead to DIS-QUALIFICATION
& To partcipate, kindly cizk on SUBMIT button before submission deadiine

Do s e | (RO | Pt | [Ghee ]S ) [l e[ Qs s v 7]

mmm nul--uw[ Gulﬁa-i :-n-y} Tracking |

Detals | A New . | ||| Copy ][ Paste || Detete | ||| Cakuiste Vake

Line Number Descnption’ Variant Lot Eem Type Product D

Required Quanfly Submitted Quanily Unt Price Cumency Price

[ v ComE sens ¥ Outine 1000 1000 MR
_J + @BU001AAE) ISUZU TROOPER - SPARKFLUG Serice | 100571 5 SUNT 15000 MVR
J. Gomg Pilot Hitechpoint G205 (Blue)12 pesibax Msterisl 0002563 50 500 BOX 15000 MYR
| @[ Pencl GEN2pesboiFABER-CASTELL Materisl | B0002549 0 500 BOX 15000 MYR
|+ @om4E  PlotHtechpoin: G205 (Blsck)12 pesio Materisl 50002561 50 500 BOX 15000 MYR

4. Setelah selesai, sila pastikan status response adalah Submitted.

RFx and Auctions

ce Msp

eRFxs  MII8) Putdshed ©) Ended ) Compleled ©)
eAuctions AI(0) Published (O) Ended ©) Completed (0)

4

este Response | ||| Dispiay Evert || Display Response | | | Prnt Preview | | [ Refresh [ Export 4 | Filter Settings

Event Type. EventSiaus  StatDste  EndDate  ResponseMumber  ResponseStsbs  EventVersion  ResponseVersion  QSA |
TE Supplier Training (23-24 Mec 2017) Two Envelope Published 24032017 24032017 No Bid Created ]
TE Supplier Trainng (16 Mac 2017) Two Envelope Published 17032017 17032017 No Bid Created ]
TE Supplier Training (10-11 Mec 2017) Two Envelope Published 11032017 11.032017 ]
SE Suppher Training (23-24 Mac 2017) Single Envelope | Published 23032017 23032007 0
SE Suppher Training (16 Mac 2017) Single Envelope | Published 16032017 18032017 ]
SE Suppher Training (10-11 Mac 2017) Sigle Envelope | Published 10032017 10032017 | 5437 0

=
Last Refresh 10.03.2017 15:55:58 UTC+8 Refosh =]

- TAMAT -

ke paparan sebelumnya
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Maklumat dari Sistem

1. sila klik di tab RFx and Auction. Kemudian klik pada butang Event Number yang berkenaan.

Active Queries
eRFxs AN(BS) Pybished (D) Ended (0)
wAuctions AN(0) Published (0] Ended (0) Comploted (0
RFxs - AR
» Show Quick Cntena Maintenance: Change Query Define New Query Personaize
Vieu: [Standard Viaw] __[<] | | Creste Respons: | | [Duplay Event | Disslay Response | | [Pt Preview | | [ Reftesh | Export« | P Sulle
e Event Description Event Type: EventStals StaiDale  EndDale Response Number i asa |~
QAS PG Testing - 1 Disct Hego Tenser  Punksned 10.08.2017 Mo B Created o
PG Testing - 08 Aug - 2 Direct Mego Tender  Pubkshed 10082017 Mo Bid Created o
Pemasangen Aresier Guotation Puskshed 04032016 4576 Accepted o
Supply Parts Two Envelope Pubkshed MO72018 21072008 4499 Submitied 0
Supaly Matenal Ouctation Pucksnas 21072016 21072006 4473 Saved o
Training V3 Melaka 2 Singe Emeiope Putkshed 20072016 20072016  4aa: Saved 0
Tranng V3 Melaka ‘Sngee Enveiope Pubkshed 20072016 20072016 4399 ‘Supmitted o
pred) Singie Emeiope Published 09052016 10052016 4367 Saved o
D_SP10 07.06 2016 13.482 Siie Emeeiope Puskshed 10082016 4353 Suomitied o
MEMBEKAL & MENGHANTAR PERALATAN TNE ‘Quiotanon Putkshed 03062016 03062016 4344 ‘Suomitted L

Last Retresh 22.05.2017 12:07:26 UTC+3 Reesh 3

2. Silaklik pada tab Notes and Attachments. Kemudian, klik pada Iklan Tender atau dokumen di
dalam collaboration.

Display RFx : 5838 e

RFx Number 5838 RFx Name Trairing V3 Melaka RFX Status Pubkshod RFx Start Date 2007 2016 10:30:00 UTC+8 Submission Deadline 20 07.2016 20 00 00 UTC+8
Remaining Time RFx Number 0 Days 00 00 00 RFx Owner D_SP1 RFx Version Number RFx Version Type Active Version RFx Response 0000004399

[Pt Previow ] | [Fistrush] | [Cuevions snd Amswom (0) | [Expert]

LTSl [repryrery|

Add . | Clear Fites Seftings
Assgned To  Calegory Texd Preview
| Document Header Tendering text ‘vt visit compuiscry... Tarikh -10.03.16, 4.30pm, Temp...
| Add Astachment || Edit Description || Versioning . || Delete || Greate Qualricabion Profilc | Filles Seftings
Assigned To Categary Description FieName  Verson  Processor  Checked Out Type  Sze(KB)  Changedby Changed on
!
Document Header ‘Standard Attachment lan Tender FILECO0 1 0 13 D_SP1 28042016 I
TR Y -y - "
[Create | Assgn | Delete |
Callaboration Created on
| Cousboration BFx $83 20072016 10:16:09.

Close Prini Preview | | [Retresh| | [ Guestions and Answers (0) | [ Export

3. Contoh maklumat pemula yang diberikan.

PERTANYAAN MENGENAI BARANGAN / SPESIFIKASI TENDER

e  Segala pertanyaan mengenai tender ini boleh dibuat kepada;
Nama - Azlen
Telno - 019-1234567
Alamat : TNBD Putrajaya
E-mail . Azlen@tnb.com,my

- TAMAT -

§ ) Kembali ke paparan sebelumnya
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Proses Memasukkan Kod Bidang

1. Contoh kod bidang yang dimaksudkan di dalam SUS Portal. Contoh yang diberikan adalah kod

bidang Kementerian Kewangan

LAMPIRAN A
NO SDIL : K19727256211746223
NO RUJUKAN PENDAFTARAN ¢ 357-00030791
TEMPOH SAH LAKU ¢ 20/06/2017 - 19/06/2020
[ TARIKH DAFTA .

BIL BIDANG KETERANGAN STATUS

1| 200672017 AGEN PENGEMBARAAN - Aktif |

Tarikh Berdaftar Dengan Kementerlan Kewangan Malaysla : 20/06/2017

Page 1 of 1

2. Untuk mengisi kod bidang di dalam SUS Portal, sila klik butang Add di ruang sijil KKM.

Certificates

L Kewangan (KK) - Supply/Services

| (2sc] outs  emi ]
KK Type | ‘Cerficate Number | “Cert Vakiy Date | Cert No (Bum) | Cart Val Dete (Bum)
(Z) The tabie coes not contain any data

[ac ][ Oetee | ceiate ]
KKType  “Certificate Number | "Cert Valdty Date | Cert Mo (Bumi) Cert Val Date (Bum)
[3) The table Goes not contan any data

 Pusat Khidmat Koniraktor - KX (Burmiputora Status)

| ‘Cefcatslurber | “Cert Vaidty Date
() The tabie coes not contain any cata

Sijil Perolehan Kerja Kerajean - CIDB SPKX
SPKKType “Certifcate Nurber | “Cert Valdty Date | Cert No (Bumi) | Cert Val Date (Bum)
(3] ™he table coes not contsin any data

PPKType  Ceriificate Number | Cert Vaiidty Date | Cert No (Bumi) | Cart Val Date (Bumi)
(i) ™he table Goes not contain sny data
[ Other Coriouine Joome

Others Type | Carbficate Number | Cert Vaidty Date  Actve Ststus | Appiicaton Date | Process Dete
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3. Contoh kod bidang KKM yang ingin dimasukkan adalah 020302. Sila klik butang Add. Klik kolum
first code dan pilih nombor 02 daripada nombor yang disenaraikan.

Kementerian Kewangan (KK) - Supply/Services Details

Certificate Number: * L
Cert No (Bumi): [

Cert Val Date (Bumi) From: @ o: | i)

Please fill in the Address fields if the address is different from the address in the application form.
Cerfificate Address: | o i

Cerificate - Poscode: (00000 |
Cerificate - City: |
Certificate - State: | [u]}

KK Certificate Upload (only PDF file allowed)

[ || Browse... |[ Upload ]
Uploaded File:
Download Fie

["ad Joeete |
First Code | Second Code | Third Code

N -

o | B

03 |
w | v
\

05

4. Untuk memasukkan nombor 03, sila klik butang Add, klik pada kolum second code dan pilih
nombor 03 daripada nombor yang disenaraikan.
Kementerian Kewangan (KK) - Supply/Services Details

Cert Val Date (Bumi) Fron: | 0 To: | )

Please fill in the Address fields if the address is different from the address in the application form.
Certificate Address:

Certificate - Poscode:
[ -cy: | |
Certificate - State: | u)

KK Certificate Upload (only PDF file allowed)

[ |[Browse... || Upioad |
Uploaded Fie:
Download Fie

| FirstCode = Second Code | Third Code ||

[Tz -~ -

o1

02 ~
|03

04

05

06

o7

08

09 v :
0 i

mukasurat |29 PSS



5. Untuk memasukkan nombor 02, sila klik butang Add, klik pada kolum third code dan pilih

nombor 02 daripada nombor yang disenaraikan.

6. Sijil KKM yang terkini perlu dilampirkan. Untuk proses tersebut, sila pilih dokumen yang

Kementerian Kewangan (KK) - Supply/Services Details

/A Kindly please key in all item codes for smoother process.

KK Type: KK Supply/Services
Cert Date From: [ Bo: * | ig]
Certificate Numper: = | |
Cert No (Bumi): ]
Cert Val Date (Bumi) From: | @ To: | ]

Please fill in the Address fields if the address is different from the address in the application form.
Certificate Address:

Certificate - Poscode: (00000 |
Cerlificate - City: [
Cerfificate - State: |

KK Certificate Upload (only PDF file allowed)

[ [ Browse... | [ Upload]
Uploaded Fie:

Download Fie

| Add J Delete |

First Code = Second Code = Third Code |

ez v o =l v
%

berkaitan dengan menekan butang browse dan seterusnya menekan butang upload untuk
memuatnaik dokumen yang berkaitan.
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Kementerian Kewangan (KK) - Supply/Services Details

Cert Date From:

Cortfcstoumber: = [ |

Certo (aumy —

Cert Val Date (Bumi) From [ To: | &

Please fill in the Address fields if the address is different from the address in the application form.
Cerlificate Address:

Certificate - Poscode
Certiificate - City: [ |
Certificate - State: [ 7

KK Certificate Upload (only PDF file allowed)

[ T

- TAMAT -

E ) Kembali ke paparan sebelumnya
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Proses Mencetak Sijil TNB

1. Log masuk ke dalam SUS Portal

TENAGA
NASIONAL

2. Klik tab Maintain Certificates / Supplier Details dan seterusnya klik butang Maintain
Supplier Certificates

Maintain Certificates / Supplier Details
Maintain Supplier Cerificates | Supplier Information | Supplier LAD Defails | Supplier PS Details

Maintain Supplier Certificates | History, BackF orward =,
I Portal Favorites. N
=
Certificates
Kewangan (KK) -
[Renew || Delele || Delails || Preview Ceriiicate |
KK Type “Cerificate Number  *Cert Validity Date  Cert No (Bumi) Cert Val Date (Bumi) = Active Status Appiication date ~ Process Dale

| KK SupplyiSenvices 123432512 08.09.2016 EXPIRED 08.09.2016 08.09.2016
J KK Supply/Services 5464645565 21.02.2017 54654654 21.022017 EXPIRED 21.10.2016 21.10.2016
|| KiCSupplyiServices TEST123 25.11.2017 RENEW APPROVED 25112016 25112016
|| KK SupplyiServicss TEST123 09.12.2017 RENEW APPROVED 09.12.2016 09122016
|| KK SupplyiSenices 123456 20022018 654231 20022018 RENEW APPROVED 20.02.2017 20022017

Kementerian Kewangan (KK) - Consultancy

[ Renew || Delete || Details || Preview Cerificate |

KK Type: “Ceriificate Number  “Cerl Validity Dale  Cert No (Bumi) Cert Val Date (Bumi) Aciive Status Application Dale Process Date:

| KK Consultancy 123456759 06.09.2017 937654321  06.09.2017 APPROVED 12052016 12.052016
|__|KK Consultancy 123456 24112017 RENEW APPROVED 25.11.2016 25112016

Pusat Khidmat Kontraktor - PKK {Bumi Status)

Renew || Delete || Detais
“Cerfificate Number “Cer Validity Date  Active Status. Application date  Process Date
| K1z 23.04.2017 EXPIRED 28.04.2016 26042016
| |TesTizs 08122017 RENEW APPROVED 09.12.2015 09122016
J 2565326 15.08.2018 APPROVED 10.03.2016 10032016
v

sijil Perolehan Kerja Kerajaan - CIDB SPKK.

S
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3. Klik pada barisan terkini yang berstatus Renew Approved,kemudian klik butang Preview
Certificates untuk mencetak sijil yang diperlukan.

Diagalry / Miniradain costilicantes 1l suppims 003004485

([ s ] A
Cenificates =1
Certificates
Kementeran Kewangan (i -
er—relm)
KK Type “Corticale Numbai  “Cod Valdly Dale  Cert No (Bumi) Cert val Date (Bumil  Actve Status. Acchcaton date  Process Dane
o 13T 3017 BP0 e 1 08301 ANV APPROVED S0 to2nie

Kemerterian Kewangen (XK) - Comsutancy

L] Dulaby
X Type e Actve Stats Frocesa Daie
(5] The tabie does nst contan any cata

Pusst Khedmat Kontrshios - PIK (Bumiputers Ststus)

Fenew || Deiete | Detais
Comfcata Wamble "o Valdey Dake  Aclhe Staha  Applcation dite  PYocess Date
0120051013:8P 11078 26,81 3015 EXPRED 0110701 B3102014

| 0120081011011 1070 28012017 1022015 13022015

U PrrTieNan Kea Kermisan - CI08 SPRK

(R | wiets | Ot |
SPKKType ‘Gersfcae Numoer Gt Vaiaty Dse e ceamm Process Date
SEK OLNSGINLWPIIIGM 23012014 OTIO0BIO1LNE1107D 26,01 2011 LERED 08002013 05822013
SPRK O12008401 1-WP111070 26 81 2015 012008101 1-AWP111670 28 81 2017 EXPIRED o1 102014 0310 2014
P 207 26012017 EERED 1022015 13022015

[Tienew || Delete | Detats | Preview Cenficate

PPK Type. Cert Vakitty Gate | Ackve Stalus Apphcaben Date  Process Date

PP 01200519113AP 111070 2391.20%4 120061011 WP111670 2601 2017 EXPIRED 08012913 oso22013

PP 0120051611:34P111670 2601 2015 120061011 WP111670 2601 2017 EXPIRED 01102014 3102014
e 2601 2007 1070 2701 2017 EXPIRED 11022015 1382205

Othar Cortificates | Forms
[ Rt | Dt | Dstils |

- TAMAT -

E ) Kembali ke paparan sebelumnya

mukasurat |32 PSS



mukasurat |1 PSS






Shared Service Management
Procurement Shared Services
Tenaga Nasional Berhad

Jan 2020





