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PRAKATA

Sistem Supply Chain Management (SCMS) merupakan sistem Perolehan menggunakan
persekitaran atas talian yang selamat untuk membolehkan TNB dan pembekal melaksanakan
aktiviti Perolehan dengan cepat, cekap dan telus. SCMS juga dapat memudahkan interaksi dua
hala di antara TNB dan pembekal serta memberi nilai tambah kepada kedua-dua pihak.

E-book yang bertajuk SOALAN LAZIM ini disediakan sebagai panduan kepada pengguna SCMS
bagi memudahkan pengguna memahami dengan lebih mendalam lagi mengenai proses
Pendaftaran Baru Sebagai Kontraktor / Pembekal TNB, Pembaharuan Sebagai Kontraktor /
Pembekal TNB , Kemaskini Sijil / Kemaskini Maklumat SST serta Proses Penyertaan Tender ( melalui
SCMS ) yang terdapat di dalam SCMS. Dengan adanya e-book ini, diharap dapat menjawab soalan-
soalan lazim yang kerap ditanya oleh pengguna SCMS.

Bagi membolehkan pengguna mendapat maklumat yang terkini, kandungan e-book ini akan
dikemaskini dari semasa ke semasa.
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'SCMS SECARA UMUM

1. Apakah SCMS dalam konteks pembekal?
“SCMS”  (Supply  Chain  Management System) adalah sistem yang membolehkan
pembekal / kontraktor berurusan dan bekerjasama dengan pihak TNB secara atas talian untuk proses
perolehan yang berkaitan.

2. Bagaimana pembekal ingin mengakses SUS Portal?

SUS Portal boleh diakses melalui pautan, https://srm.tnb.com.my/irj/portal dengan menggunakan
Login ID dan Password kontraktor / pembekal sendiri. Screenshot SUS Portal adalah seperti di bawah.

NetWeaver Portal

€ C 0 & smm

Chain Managemen

nlu

PENGUMUMAN

1. PROSIDUR MENGENAI KONTRAKTOR/VENDOR 'ESSENTIAL' YANG DIBENARKAN UNTUK

BEKERJA DI TAPAK DAN PREMIS TNE BERMULA 8 0GOS 2021.

Bagi mengurangkan risiko penularan dan kebolehjangkitan daiam kalangan warga kena dan kontrakorvendor berdattar
Passwort

TNE yang bekerja d tapak dan premis. TNB telah menetapkan beberapa gans panduan & tindakan bagi kebenaran kepada -

kontraktorvendor untuk mula kerja o tapak dan premis TNB tertakluk kepada krteria yang telah ditetapkan seperti berikut

Telah divaksinasi sekurang-kurangnya Gos pertama saha Giberi kebenaran untuk muia kena dengan mematun
SOP yang ketat

Reset Password ]

Memaparkan status kesihatan semasa & bukti rekod vaksings: & papasan apiikas: My Sejantera sebaga bukt

telah divaksinast * Please enter the same Login ID and registered o-
mail address with TNE

Sihat dan tidak bergejala (tidak demam. batuk. mantah, sakit kepaia, cirt-birt dan lain-iain) sahaia Gberi kebenaran

untuk mula kena * Piease use the temporary password sent 10 your e-

mail to change wih new password

Walaupun teleh divaksinasi mash pert mengambil lengkah betjaga jaga sepert - esse cicx [EEEE) o Reset Password usar
uide

jkan oieh KM & MKN

Seliranya kontraktorvendor masih beium menerma dos pertams, inferm Plen balen diguw

napakai bag an kelangsungan
operasi TNS sejajar dengan tarikn sasaran Pelan Pemulinan Negara yang lelah Gkeluarkan olen kera;aan N

Walaubagaimanpun, kontrakiorvendor hendakiah mengamb iangkah segera untuk memastkan pekena divaksinasi sementara

ysa

reproduction, republicabon. uploading, posting
transmission or dstribution, in any manner, of the said

information on the website, including text. graphics.

This is TNB information. Any modification, copying. 1‘
tempoh intenm Plan berkuathuasa ‘

code andior software without permission in wriing is

Sila kik pautan di bawah bagi mendapatian jadual Intenm Pign ool

hitps fipvt tnb com my/F es/PEMAKL UMAN OSIDUR% 20BEKERIAB00 %20 TAPAK ool

3. Adakah ID pengguna dan kata laluan akan diberi kepada semua pembekal untuk mencapai SUS
Portal?

TIDAK. Login ID dan Password hanya akan diberikan kepada pembekal yang telah berjaya mendaftar
sebagai pembekal / kontraktor TNB yang sah.

4, Bolehkah SUS Portal dicapai di semua tempat?

BOLEH. Pembekal / kontraktor boleh mencapai SUS Portal di semua tempat yang mempunyai capaian
internet.

5. Sekiranya pengguna terlupa kata laluan, apakah yang perlu dilakukan?
Sekiranya terlupa kata laluan, pengguna boleh melakukan proses reset password dengan menekan
butang Reset Password di paparan utama SUS Portal. Jika masih menghadapi masalah,
sila hantar emel ke alamat emel berikut :

@ ssdproc@tnb.com.my
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SCMS SFECARA UMUM

6. Adakah TNB menyediakan latihan atau kursus tatacara menggunakan sistem SCMS kepada
pembekal?

ADA. TNB menyediakan latihan atau kursus tatacara kepada pembekal TNB yang berdaftar.
Kursus dijalankan di ILSAS, Bangi, untuk maklumat lanjut sila layari laman sesawang seperti di bawah;

ILSAS - TNB Integrated Learning Solution (tnbilsas.com.my)

7. Adakah pembekal TNB yang mempunyai lebih daripada satu kontrak memerlukan lebih dari satu ID
Pengguna dan Kata Laluan untuk mencapai SUS Portal?

TIDAK. Setiap pembekal TNB hanya diberikan satu Login ID Pengguna dan Password untuk
menggunakan SUS Portal.

8. Bagaimanakah cara untuk pembekal berkomunikasi dengan pihak TNB jika mempunyai masalah
semasa menggunakan sistem SCMS?

Masalah bukan teknikal : Sekiranya pembekal mempunyai masalah untuk menjawab tender, pembekal
boleh berkomunikasi dengan pegawai yang bertanggungjawab terhadap urusan tender tersebut, di
mana nama mereka tercatat di iklan tender.

Masalah teknikal : Pembekal boleh menghubungi E-Tender Support seperti di bawah:

Emel :ssdproc@tnb.com.my
Telefon : 03-8929 9595

9. Bagaimana jika pembekal masih belum menjadi SUS Supplier?

Mereka tidak boleh melaksanakan sebarang urusan dalam talian melalui SUS Portal iaitu seperti tidak
boleh memperbaharui sijil, menyertai e-tender, menerima pesanan belian (e-po) dan menghantar e-
invois.

*Perlu mendapatkan ID pengguna dan kata laluan sementara terlebih dahulu daripada E-Tender
Support jika tidak menerima emel pengaktifan SUS yang dihantar. Seterusnya mengakses pautan
seperti contoh paparan di bawah bagi mengaktifkan SUS Portal dan melengkapkan semua maklumat
yang diperlukan.

G I https://srm.tnb.com.my/sus(bD1IbiZPTAWMQ==) O ~ @ C || =7 Self-Registration

5 7 SAP NetWeaver Portal @ Suppliers - Tenaga Nasion...

Hello! Before you start, ...
Please enter your user name and password to register

User Name

Password

Submit

Sila klik di sini untuk pengaktifan SUS Portal

mukasurat |4 Ps


https://tnbilsas.com.my/
https://srm.tnb.com.my/sus(bD1lbiZjPTAwMQ==)/userlogin.htm

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

CCNS SFCARA LINNLINA

Adakah tender diproses secara atas talian?

YA. Tender diproses secara atas talian iaitu melalui sistem SCMS dan PCD. E-Tender akan dikenali
sebagai RFx.

Mengapa terdapat petender yang tidak menerima pemberitahuan atau jemputan untuk menyertai
tender?

1. Petender tidak mengemaskini alamat emel.

2. Petender tidak memenuhi syarat tender yang telah ditetapkan.

Adakah maklumat pembekal di dalam SCMS boleh dilihat atau diperolehi oleh syarikat lain?

TIDAK. Maklumat pembekal hanya boleh diakses oleh wakil yang dibenarkan oleh syarikat berkenaan
menggunakan Login ID Pengguna dan Password masing-masing serta staf TNB yang dibenarkan sahaja.

Siapakah yang perlu dihubungi jika dokumen tender di dalam RFx tidak boleh dibuka?
Pembekal boleh menghubungi E-Tender Support seperti talian di bawah:

E-mail : ssdproc@tnb.com.my
Tel : 03-8929 9595

Adakah sistem e-Tender merangkumi semua jenis tender?
TIDAK. Sistem e-Tender digunakan untuk semua jenis tender KECUALI untuk tender antarabangsa.

Bolehkah Fi Tender (Tender Fee) dibayar secara berperingkat?

TIDAK. Fi Tender perlu dibayar secara penuh oleh pihak pembekal yang berminat untuk menyertai
tender yang diiklankan.

Apakah yang perlu dilakukan sekiranya pembekal layak menyertai sesuatu tender berdasarkan
iklan tetapi tidak mendapat notifikasi?

Pembekal boleh menghubungi pihak Pemula tender tersebut untuk jemputan penyertaan tender
yang berkaitan. Maklumat pemula serta nombor telefon untuk dihubungi boleh diperolehi melalui
iklan tender tersebut.

E ) Kembali ke Isi Kandungan
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PENDAFTARAN BARU - ROS (REGISTRATION OF SUPPLIER)

Apakah syarat-syarat untuk menjadi pembekal TNB?

Syarat utama adalah syarikat / perniagaan yang diperbadankan di Malaysia, perlu berdaftar
dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Ministry of Finance (MOF) dan/atau Construction
Industry Development Board (CIDB). Jenis perniagaan yang boleh berdaftar sebagai pembekal /
kontraktor TNB adalah seperti di bawah :

1.1  Pemilikan Tunggal

1.2 Perkongsian

1.3 Perusahaan (Enterprise)

1.4 Syarikat Persendirian & Awam Berhad
1.5

Jurunding & Jurutera

Firma / Badan-badan professional iaitu Firma Undang-Undang, Akauntan, Jurukur,

Apakah maklumat dan dokumen syarikat atau perniagaan yang perlu disertakan untuk

pendaftaran baharu?

Maklumat

Dokumen Sokongan

Mempunyai pendaftaran dengan SSM

Laporan SSM Digital Certified True Copy (DCTC) yang terkini

Kontraktor kerja: Mempunyai
pendaftaran dengan CIDB

. Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran
1. Salinan Sijil Pusat Khidmat Kontraktor (sekiranya ada)
Salinan sijil perlulah mempunyai Digital Certfied True Copy (DCTC)

Pembekal & kontraktor perkhidmatan:
Mempunyai pendaftaran dengan MOF

. Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
1. Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera (sekiranya
ada)

Mempunyai pendaftaran SST (sekiranya
ada)

Salinan Surat Kelulusan Pendaftaran SST yang dikeluarkan oleh Jabatan
Kastam Diraja Malaysia

Broker insurans/syarikat
insurans/bank/syarikat pelaburan:
Mempunyai Lesen dari Bank Negara

Salinan Lesen dari Bank Negara/MOF

Nombor akaun bank syarikat (Nama
pemegang akaun bank hendaklah sama
dengan nama syarikat yang memohon)

. Salinan penyata bank yang terkini
II. Salinan ID Bank

* Pemohon dikehendaki melampirkan semua dokumen sokongan secara online dalam
format pdf di ruangan yang disediakan.
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PEFNDAFTARAN RARI)I —=ROS ( REGISTRATION OF SIIPPIIFR )

3. Adakah semua salinan dokumen yang dilampirkan perlu disahkan dan siapakah yang boleh
membuat pengesahan tersebut?

Dokumen Pengesahan

Mempunyai pendaftaran dengan SSM dengan Digital Certified
True Copy (DCTC) yang terkini

Kontraktor kerja: Mempunyai pendaftaran dengan CIDB

Pembekal & kontraktor perkhidmatan: Mempunyai

Tidak diperluk
pendaftaran dengan MOF dak diperiukan

Mempunyai pendaftaran SST (sekiranya ada)

Broker insurans/syarikat insurans/bank/syarikat pelaburan: Pesuruhjaya Sumpah/Setiausaha Syarikat/Pegawai
Mempunyai Lesen dari Bank Negara Kerajaan Kelas A/Penghulu atau Eksekutif TNB
Nombor akaun bank syarikat (Nama pemegang akaun bank Pihak bank berkenaan

hendaklah sama dengan nama syarikat yang memohon)

* Dokumen salinan hendaklah disahkan oleh pihak yang dinyatakan.

4. Berapa lamakah tempoh minimum sah laku sijil-sijil yang boleh diterima untuk tujuan
pendaftaran?
Sijil pendaftaran dengan MOF/CIDB, Sijil Taraf Bumiputera dan Sijil Pendaftaran Perniagaan ROB
(SSM) hendaklah sah sekurang-kurangnya TIGA (3) bulan dari tarikh permohonan.

Syarikat yang ingin berdaftar dinasihatkan untuk mengemaskini data dengan MOF, CIDB dan PKK
kerana semakan lanjut akan dibuat dengan semua sistem rekod yang digunapakai oleh agensi-
agensi yang dinyatakan.

TNB berhak menolak permohonan sekiranya maklumat yang dimajukan bercanggah dengan
maklumat/rekod MOF atau CIDB/PKK

5.  Adakah caj dikenakan untuk pendaftaran atau kemaskini sijil?

Caj/Fee adalah sebanyak RM 50.00 sahaja bagi setiap permohonan baru atau pembaharuan/
pertukaran/pengemaskinian maklumat.

Pemohon yang telah menerima e-mel pengesahan daripada sistem hanya boleh melakukan
pembayaran secara atas talian sahaja.
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PENDAFTARAN RARU — ROS ( REGISTRATION OF SUPPLIFR)

Pembayaran Secara Atas Talian ( Online )

Bagi pembayaran secara atas talian, pemohon perlu klik pautan yang diberikan di dalam emel.
Pemohon akan menerima invois bercukai dalam tempoh 24 jam selepas pembayaran dibuat.
Pembayaran akan dikemaskini secara automatik di dalam sistem.Sekiranya mempunyai masalah
dengan pautan yang diberikan, pemohon perlu merujuk Unit Pendaftaran Pembekal TNB melalui
emel ke;

resit-vendor@tnb.com.my

Bagaimanakah cara untuk mendaftar sebagai pembekal TNB?
Pembekal boleh mendaftar sebagai pembekal TNB dengan melayari laman sesawang TNB pada
pautan berikut;

https://www.tnb.com.my/doing-business-with-tnb/suppliers/

dan klik pada “Register As TNB Supplier” .Kemudian klik pada butang untuk proses
pendaftaran sebagai pembekal TNB.

EMAGA
@nﬂgﬂp © rronms @ Searsoes @ mme Qspeums @ CPIRTERSNGEUT @ PISLUET @ BEES
Pl Prighier

BOME « BIGINESS WITH TG = SUPPUERS

SUPPLIERS

» TEMDER PRICES Fing out sbout tender prices here.
e TENDER PRICES gt
» BUSINESS OPPORTUNITIES

» DUR REQUIREMENTS

» PROCUREMENT PROCESS. Fing out about tender natices here.
[ —— TENDER NOTICES e
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7.

10.

11.

12.
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PENDAFTARAN RARI) — ROS ( Regoictration of Stinnlier )

Bagaimana cara untuk masukkan kod bidang di dalam SUS Portal?
Contoh paparan kod bidang adalah seperti di bawah;

LAMPIRAN A
NO Si)IL
NO RUJUKAN PENDAFTARAN
TEMPOH SAH LAKU : 20/06/2017 - 19/06/2020
[ [TARKHDAFTAR| KO0 | veremamcan | <
l BIL BIDANG | BIDANG KETERANGAN STATUS
1| 20m62017 | 020302 |AGEN PENGEMBARAAN . AR
Tarikh Berdaftar Dengan Kementerlan Kewangan Malaysla : 20/06/2017
Page 1 of 1

Sila klik di sini untuk melihat langkah memasukkan kod bidang.

Bolehkah pembekal mendaftar sebagai pembekal TNB tanpa sijil MOF atau CIDB?
TIDAK. Pembekal tidak boleh mendaftar sebagai pembekal TNB tanpa sijil MOF atau CIDB.

Bolehkah pembekal datang ke pejabat untuk mendaftar secara manual?
TIDAK BOLEH. Proses pendaftaran untuk menjadi pembekal / kontraktor TNB adalah secara atas
talian sahaja melalui sistem ROS.

Bolehkah syarikat asing mendaftar untuk menjadi pembekal TNB?
TIDAK. Pada masa ini pendaftaran hanya untuk syarikat yang berdaftar di Malaysia sahaja.

Berapa tempoh masa yang diambil untuk mendapatkan kelulusan pendaftaran sebagai
pembekal TNB?

Kelulusan pendaftaran adalah dalam tempoh 5 (lima) hari bekerja dan sebarang status sama ada
pendaftaran berjaya ataupun tidak akan dimaklumkan melalui emel.

Bilakah pembekal perlu membuat pembayaran selepas mendaftar?
Pembekal perlu membuat pembayaran selepas menerima emel perakuan dari pihak TNB .

Ps
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PENDAETARAN RARII —RNODS ( Raocictratinn nf <iinnlier )

13 Berapa lamakah kelulusan diberikan selepas pembayaran dibuat?
Kelulusan akan diberikan dalam tempoh 3 (tiga) hari bekerja.

14. Apakah tindakan yang perlu dibuat sekiranya permohonan ditolak?
Pembekal perlu membuat permohonan semula serta melengkapkan semua keperluan yang
dinyatakan di dalam emel penolakan tersebut.

15. Siapakah yang perlu dihubungi sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan mengenai
pendaftaran pembekal TNB?
Pembekal boleh menghubungi Unit Pendaftaran seperti emel dan talian di bawah:

E-mail : ssdproc@tnb.com.my
Telefon : 03-8929 9595

E ) Kembali ke Isi Kandungan
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PEMBAHARUAN / KEMASKINI SUIL - SUS (SUPPLIER SELF SERVICE)

1. Bagaimana cara untuk memperbaharui/kemaskini sijil pendaftaran TNB?
Proses pembaharuan/kemaskini sijil pendaftaran TNB hendaklah dilakukan secara atas talian
melalui SUS Portal TNB.

Sila klik di sini untuk mendapatkan panduan proses pembaharuan/kemaskini sijil pendaftaran TNB

2.  Bagaimana cara untuk mengemaskini kod bidang tambahan bagi sijil MOF selepas permohonan

pembaharuan sijil diluluskan TNB?
Sebarang kemaskini kod bidang tambahan perlu dilakukan sendiri oleh pembekal secara atas
talian melalui SUS Portal sahaja.

3. Bagaimana cara untuk mengemaskini alamat syarikat?
Sila majukan permohonan berserta salinan laporan SSM Digital Certified True Copy (DCTC) yang
terkini seperti contoh yang diberikan ke alamat emel di bawah.
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PENMRAHARIIAN / KENMASKINI <INl — <11 ( <IIPPIIFR <FI E ERV/ICE )

Bagaimana cara untuk mengemaskini data syarikat (no. telefon/no faks)?
Pembekal perlu majukan permohonan beserta butiran berkenaan ke alamat emel di bawah:

@ ssdproc@tnb.com.my

Bagaimana cara untuk mengemaskini alamat emel?
Pembekal boleh mengemaskini sendiri alamat emel melalui SUS Portal.

Sila klik di sini untuk mendapatkan panduan yang berkaitan . Rujuk Proses 2

Berapa tempoh masa yang diambil untuk mendapatkan kelulusan pembaharuan sebagai
pembekal TNB?

Kelulusan pembaharuan adalah dalam tempoh LIMA (5) hari bekerja dan sebarang status sama
ada berjaya ataupun tidak akan dimaklumkan melalui emel.

Apakah tindakan yang perlu dibuat sekiranya permohonan pembaharuan ditolak?
Pembekal perlu membuat permohonan semula serta melengkapkan semua keperluan yang
dinyatakan di dalam emel penolakan tersebut.

Bagaimana proses untuk menukar nama syarikat?
Pembekal perlu memajukan SSM Digital Certified True Copy (DCTC) seperti contoh diberikan ke
alamat emel di bawah:

@4 ssdproc@tnb.com.my

VN

ST 1AL AT
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10.

11.

12.

PEMBRAHARIIAN / KEMASKINI SIIN —SLIS ( <LJPPIIFR SFI E SFRVICE )

Siapakah yang perlu dihubungi untuk sebarang pertanyaan mengenai isu pautan pembayaran?
Sebarang pertanyaan mengenai isu pautan pembayaran, pembekal boleh menghubungi emel dan
talian di bawah :

Telefon : 03-8929 9595
Emel :Resit-Vendor@tnb.com.my

Siapakah yang perlu dihubungi untuk sebarang pertanyaan mengenai status pembaharuan atau
sebarang isu pendaftaran?

Sebarang pertanyaan mengenai status pembaharuan atau isu pendaftaran, pembekal boleh
menghubungi Unit Pendaftaran seperti emel dan talian di bawah :

E-mail : ssdproc@tnb.com.my

Telefon :03-8929 9595

Bagaimana cara untuk mendapatkan ID pengguna dan kata laluan bagi mengakses SUS Portal?
Untuk mendapatkan ID pengguna dan kata laluan, sila hubungi emel atau talian di bawah :

E-mail : ssdproc@tnb.com.my
No. Tel : 03-8929 9595
Bagaimana cara untuk pembekal mencetak sijil pendaftaran TNB yang telah diluluskan?

Sila klik di sini bagi langkah untuk mencetak sijil pendaftaran di dalam SUS Portal.
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13. Bagaimana cara untuk mengemaskini nombor pendaftaran SST?

Pembekal perlu memajukan surat kelulusan pendaftaran SST (seperti contoh di bawah) yang
dikeluarkan oleh Jabatan Kastam Di Raja Malaysia ke alamat emel di bawah;

mukasurat |14

8y ssdproc@tnb.com.my

NO.22, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 3,

o JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA > ) @
IBU PEJABAT KASTAM DIRAJA MALAYSIA.
CAWANGAN PENGUATKUASAAN PENDAFTARAN SST,
& e ARAS 4, BLOK A, MENARA TULUS,
- s &

-y o el
— 61200 PUTRAJAYA -
Teleton 03-83232100/ 1-300-888-500
Faksimile 03-88824911
Laman Web Petps //vewn mysst customs gov my
E-Mel ccc@eustoms gov my
TENAGA NASIONAL BERHAD Ruj Kami
Tarikh
No. Daftar CP
Stesen Mengawal  © Kuala Lumpur

Tuan/Puan,
KELULUSAN PENDAFTARAN DI BAWAH SEKSYEN 13 AKTA CUKAI PERKHIDMATAN 2018
Perkara di atas dirujuk

Tuan/Puan telah didaftarkan di bawah Akta Cukai Perkhidmatan 2018 dan maklumat akaun pendaftaran tuan adalah
scperti berikut

Tankh Permohonan

Tarikh Kuatkuasa Pendaftaran
Asas Perakaunan

Tempoh Bercukai

Tempoh Bercukai Pertama
Tankh Akhir Mengemukakan Penyata dan Bayaran
Tempoh Bercukai Kedua

Tarikh Akhir Mengemukakan PenyatgAq Ba\ N
Tempoh Bercuka Benkutnya
Tarikh Akhir \|mgrmulik%

Stesen Mengawal & Alamat ‘Stesen Kuala Lumpur
Kompleks Kastam WPKL
22, Jalan §S 6/3 Kelana Jaya
47301 Petaling Jays

Setiap Dus Bulan
Hari terakhir bulan berikutaya
setelah tamat tempoh bercukai

Scbagai orang yang telah didaftarkan di bawah Akta Cukai Perkhidmatan 2018 tuan/puan dikchendaki mematuhi
kehendak Akta Cukai Perkhidmatan 2018, Peraturan- Peraturan Cukai Perkhidmatan 2018 dan  mematuhi
tanggungjawab yang ditctapkan olch Kctua Pengarah scperti di LAMPIRAN 1.

Tuan/Puan bolch melayan laman web MySST di capaian www mysst custorms gov my atau menghubung: pjabat
ini seperti maklumat yang tertera di atas untuk keterangan lanjut

Sckian, terima kasih
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA®

Ketua Pengarah Kastam
Jabatan Kastam Diraja Malaysia

Cetakan komputer ini tidsk memerlukan tandatangan

Kembali ke Isi Kandungan

KEMASKINI MAKLUMAT SST — SUS ( SUPPLIER SELF SERVICE )
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PENYERTAAN TENDER (RFx RESPONSE) MELALUI SCMS

1.  Bagaimana petender boleh mendapat makluman/pemberitahuan sesuatu tender/ RFx daripada TNB?
Petender akan mendapat makluman melalui emel daripada TNB (seperti contoh diberikan) atau
semakan boleh dibuat melalui sistem SCMS (SUS Portal) masing-masing. Terdapat juga tender yang
diiklankan melalui laman sesawang TNB.

RFx 4000008717

Created =] Workflow WF-BATCH
Changed =] wWorkflow WF-BATCH

Mr. Syed Manan Syed Kamal,
We would like to draw your attention to the following RFx:
Tender User Manual 123 4000008717

If you are required to pay for tender documents, please contact RFX creator or the originating
department as stated in ITT for Tax Invoice.

This tax invoice is required to make payment at any Pusat Khidmat Pelanggan Counters for further processing.

Tender User Manual

Tarikh diapungkan : 14.01.2016
Tarikh Lawatan tapak : 18.01.2016
Tarikh tutup: 25.01.2016

PIC : Azlen

No tel : 01927767090

e-Mail : scm service desk@tnb.com.my
Closing date for applications:

Submission deadline: 25.01.2016 12:00:00

You can find more information on our portal:
https://srm.tnb.com.my/iry/ portal

We would be delighted to receive an RFx response from you.
Kind regards,

TNB

2. Bagaimana cara untuk petender menyertai e-Tender?
Petender perlu akses ke sistem SCMS dan memilih tender yang ingin disertai. E-Tender di dalam SCMS
juga dikenali sebagai RFx.

2.1 Sila klik di sini untuk mengetahui cara menyertai e-Tender Satu Sampul Surat
2.2 Sila klik di sini untuk mengetahui cara menyertai e-Tender Dua Sampul Surat

# Untuk rfx menggunakan PCD, sila rujuk panduan berkaitan PCD melalui pautan berikut;

Tender Submission (Procurement Cycle Digitalization — PCD)

3.  Bagaimana cara untuk petender membuat pembayaran fi tender (tender fee)?
Pembayaran fi tender boleh dibuat secara atas talian (online) dengan cara petender mengakses ke SUS
Portal dan memilih RFx yang berkaitan di mana aplikasi pembayaran atas talian (online) terdapat di
dalam RFx tersebut.

Sila klik di sini untuk mendapatkan panduan untuk membuat pembayaran fi tender secara atas talian.
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https://www.tnb.com.my/assets/files/PANDUAN_PENGGUNA_%28SUPPLIER%29_-_SINGLE_ENVELOPE_TENDER.pdf
https://www.tnb.com.my/assets/files/PANDUAN_PENGGUNA_%28SUPPLIER%29_-_TWO_ENVELOPE_TENDER.pdf
https://www.tnb.com.my/assets/files/Penambahbaikkan_Proses_Penyerahan_Dokumen_Tender_Vendor_141221_V2.0.pdf
https://www.tnb.com.my/assets/files/PANDUAN_PENGGUNA_(SUPPLIER)_PEMBAYARAN_ETENDER_TNB_ATAS_TALIAN_(FPX).pdf

6.

PENYERTAAN TENDER (RFx RESPONSE)

Sekiranya pembayaran belum dibuat adakah petender boleh melihat dokumen tender terlebih
dahulu?

YA. Petender boleh melihat atau memuat turun dokumen tender melalui SUS Portal sebelum membuat
pembayaran, tetapi tidak boleh memuatnaik sebarang dokumen melalui sistem, kerana butang Create
Response masih belum wujud. Butang Create Response hanya wujud setelah pembayaran fi tender
dilakukan dan status pembayaran dikemaskini di dalam sistem. Jika butang Create response belum
wujud setelah pembayaran berjaya dilakukan, sila hubungi pihak E-Tender Support dan lampirkan bukti
pembayaran berserta isu yang berlaku dengan menghubungi emel dan talian di bawah;

E-mail : ssdproc@tnb.com.my
No. Tel : 03-8929 9595

Bagaimana petender boleh mengetahui harga sesuatu tender?
Petender perlu mengakses SUS Portal dan membuka tender/RFx tersebut, di mana maklumat mengenai
harga tender akan dipaparkan seperti di bawah.

Display RFx: 4000042449

|| Do Not Partici

|| Tentative || Create Respon

| Print Preview | [ Close ||

| Questions and Answers (0 ) || Export || Related Links . |

Number 4000042449

“RFX information |

Name ROCK-ARMOURED REVETMENT REPAIR

Items

Status Published Start Date 05.08.2022 17:00:00 UTC+8 End Date 09 092022

Notes and Attachments

Notes and

Start Date:

* Tender Closing Date
Tender Validity Date:
Reference No

Currency

05.08.2022
09.09.2022
09.03.2023
91235 - ZAFRIE
MYR

17:00:00
17:00:00

I * Tender Fee 500.00 I
—

MYR

Tender Fee Submission Deadline: 00:00-00
T KK Normal Supply/Serv || 1. KK C | cioB | [ 8PKU (BUMI) |
And ( KK and CIDB )
© Or (KK or CIDB )

Di manakah petender boleh melihat informasi lengkap mengenai tender/RFx tersebut?

Petender boleh melihat informasi lengkap mengenai sesuatu tender di tab note and attachments, di
bawah attachments dan collaboration folder seperti paparan di bawah.

Display RFx : 4000019398
RFx Number 4000019398 RFx Name BEKAL & PASANG WORKSTATION TNBD KL Type Quotation Status Published Created On 12.07.20
Number of Suppliers 633 Number of Items 1 Version Type Active Version
[ Edit | [ Close | | [Refresh | Copy | [ Check | [ and Awards | [ Create Follow-on RFx | [ Export | [ Print Preview | [ Q and Answers (0) |
RFx Information Bidders ltems I loeuanthclIne;ns I Conditions ¢ Weights and Scores Approval Tracking
w Notes
Assigned To Category Text Preview
Document Header Tendering fext SILA RUJUK IKLAN DILAMPIRAN
vammeerwmwmbuwhiﬂm I
dd Atta ent || Edit Descript ' elete || Create Qualification Profile
Assigned To Category Description File Name Version Processor Visible Internaity
D Header PANDUAN - TENDER FEE FILE0001 1 ]
D Header IKLAN SEBUTHARGA - BERBAYAR FILE0001 1 ]
D Header SPESIFIKASI FILE0001 1
D Header BQ (EXCEL) FILE0O0O1 1
D Header BQ (PDF FILE0001 1 =
Collaboration Created on|
Collaboration RFx 4000019398 12.07.2017|
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10.

11.

12.

PENYFRTAAN TEFNDER (RFy RFSPONSF)

Apakah jenis fail yang boleh dimuatnaik ke dalam sistem apabila menyertai tender/RFx?
Jenis fail yang boleh dimuatnaik ke dalam sistem adalah di dalam format WORD, EXCEL dan PDF sahaja.

Adakah petender perlu menghantar sebarang dokumen bercetak kepada pihak TNB?
TIDAK, semua dokumen perlu dihantar kepada TNB secara atas talian melalui SUS Portal.

# panduan untuk memuat naik dokumen adalah seperti di pautan berikut;

Tender (Contract Paperless)

Bagaimanakah caranya jika terdapat sebarang perubahan yang ingin dilaksanakan oleh petender
selepas menghantar response tender/RFx?

Petender boleh membuat sebarang perubahan sehinggalah sampai tarikh tutup tender tersebut dengan
cara menekan butang EDIT. Setelah perubahan dibuat, petender perlulah menekan butang SUBMIT
semula. Sila pastikan status response petender mesti berstatus SUBMITTED. Sekiranya status response
petender adalah SAVED, maka ia tidak akan dinilai.

Sila klik di sini bagi mengetahui langkah untuk membuat perubahan selepas response RFx dihantar.
(TIDAK terpakai untuk tender yang menggunakan PCD)

Bolehkah response petender yang telah dihantar sebelum tarikh tutup tender dilihat oleh pihak lain?
TIDAK. Hanya pengguna yang mempunyai Login ID bagi petender tersebut sahaja yang boleh melihat
response petender. Selain itu, tiada pihak lain yang boleh melihat sebarang response petender termasuk
anggota kerja TNB kecuali pasukan sokongan teknikal yang dibenarkan.

Bagaimana sekiranya petender inginkan penjelasan lanjut mengenai sesuatu tender tersebut?
Petender boleh menghubungi Pemula/RFx Creator, di mana maklumat yang tersebut dinyatakan di
dalam iklan bagi RFx yang berkaitan seperti contoh di bawah.

3. Contact info for General / Document Enquiries

Nama - Puan A

Emel : PuanA@tnb.commy : 03-3338889

4. Contact info for Technical / Specification Enquiries

Nama : Puan B

Emel : PuanB@tnb.commy : 03-3338887

5. Term & Conditions

Siapakah yang perlu dihubungi jika dokumen tender yang terdapat dalam sistem tidak boleh
dibuka?
Pembekal boleh menghubungi E-Tender Support seperti emel dan talian di bawah:

Emel :ssdproc@tnb.com.my
Tel :03-8929 9595

E ) Kembali ke Isi Kandungan
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https://www.tnb.com.my/assets/files/External_User_Manual_Paperless.pdf
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Langkah — Langkah Proses Edit Selepas Menghantar Response Tender/Rfx

1. Klik tab RFx and Auction. Kemudian, klik pada Event Number yg berkenaan.

2. Klik butang Edit.

Active Queries

eRFxs  AN(2Z) Pubished (0) Ended (0] Completed (0)

eAuctions All(0) Published (0) Ended (0) Compieted (0)
eRFxs - All
Crangs cuey et e Gery Pesostze
M —[»] | [Create Response | | | Dispiay Event || Disptay Response | | [ Print Preview | | [ Refresh || Export 4 | Filter Settings.
. EventMumber  [JEvent Descripion Event Type EventStats  StatDate  EndDate  ResponseMumoer  Response Stafus  EventVersion  Response Version 0sA [a]

5034 G Testing - 7541 Quotation Pubished 18082017 No Bid Created 0

B ITNET PG Testing Quotation Pubished 17.082017 No Bid Created 0
|| son 001 PG Testing Quotation Pubished 17.082017 No Bid Created 0

| son joas PG Testing - 2 Direct Nego Tender  Published 10082017 No Bid Created ol
| son0 bAS PG Testing - 1 Direct Nego Tender  Pubished 10082017 No Bid Created 0
| so0e G Testing - 08 Aug - 2 Direct Nego Tender  Published 10082017 No Bid Created 0
| ses embekalan Coveral Quotation Pubished 21072016 21072016 4449 Accepted 0
PED Jremoekal Pakaian Seragam Quotation Pubished 03062016 03062016 4339 Submitted ol
| e Ir_sP102052015 1231 Sngle Envelope Pubished 02062016 02062016 4322 Accepted 0

| sem0 fekal & Service Hydraukic Pump di Paka Quotation Pubished 27052016 27052016 4283 Accepted Jc!

e —————————

Display RFx Response 5437

RFx Response Number 5437 RFx Number €510

¥4\ Tender Response if in SAVE mode, would lead to DIS-QUALIFICATION
@ To participate, kindly click on SUBMIT button before submission deadiine.
Response 5437 saved

(s e oo | (] | (]| [ ) o

Rxinomaton ) THema'|  Notes and Atachments | Condtons | Summery | Trackng |

Status Saved Submission Deadline 10.032017 20:00.00 UTC+3 Remaining Time 0 Days 03:35:47

RFx Owner D_SP1! Total Value 225,750.00 MYR

[ Details J[ Add New . | | [ Copy |[ Paste || Deiete | | [ Calculate Value |

Line Number Description Veriant Lot MemType ProductD  Produ ory
v Omts s ¥ Outine Securty Eap
|| - @B0001AAE) ISUZU TRODPER - SPARK PLUG Senice | 100571 RpraSenv-Vehicles

|. ooy Pilt Hitechpoint G2-05 (Blus)12 pesibox Material 80002563 Stationery
] guug Pencil (26)12 peshoFABER CASTELL Material 30002543 Stasonery
[ Goug Pilot Hitechpoint G2.05 (Black) 12 pesibo Materisl 30002551 Stationery
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Required Quantity Submitted Quantity Unit Price Cumency Price

1.
SUNT 15000 MYR
500 BOX 150.00 MYR
500 BOX 150.00 MYR
500 BOX 15000 MYR

588 .8
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3. Setelah selesai edit, klik butang Submit.

RFx Response Number 5437 RFx Number €510 Status Saved Deadline 10.032017 Time D_sP1 Total Value 225750.00 MYR

(& Tender Response if in SAVE mode, would lead to DIS-QUALIFICATION
(& To participate, kindly click on SUBMIT button before submission deadine.

oo s o | [Resony | Ftrievn] | [chee] [Seve] (Dot S g | G s s (01]

mmn-hn- mmw}mt &nm-yf Trackng |

[Detaits | 4ca New . | | [ Copy || Paste || Delete | | [ Calcuiste Vaive |
Description Veriant Lot kemType ProductiD ription
j- Gong Pilot Hitechpoint G2-05 (Blue)12 pesibox

. @ong Penci (28)12 pesiboxFABER-CASTELL
. @op Pilot Hitechpoint G205 (Black)12 pesibo

L
]
gee .8

4. Setelah selesai, sila pastikan status response adalah Submitted.

RFx and Auctions

Overview

Active Queries
eRFxs  MN{B) Publshed ) Ended(0) Completed ()
eAuctions All(0) Published (0) Ended (0) Completed (0)
‘eRFxs - All
¥ Show Quick Criteris Maintenance v
View:[[Standard View] || | [ Create Response | | [ Display Event || Display Response | | [ Print Preview | || [ Refresh | Export 4] Filter Setlings
EL EventNumber  Event Description Event Type. EventStats  StertDste  EndDate i Response Version ~ Q8A |
6519 TE Supplier Training (23-24 Mac 2017) Two Envelope Published 24032017 24032017 No Bid Crested [
6518 TE Supplier Training (16 Mac 2017) Two Envelope Published 17032017 17032017 No Bid Created 0
6517 TE Supplier Training (10-11 Mac 2017) Two Envelope Published 11032017 11.032017 No Bid Created []
6516 SE Supplier Training (23-24 Mac 2017) Single Envelope | Published 23032017 23032017 No Bid Crested 0
6515 SE Suppber Training (16 Mec 2017) Single Envelope | Published 16032017 16032017 No Bid Created ]
6510 SE Suppher Training (10-11 Mac 2017) Single Envelope | Published 10032017 10032017 | 5437 [
1| =
Last Refresn 10.03.2017 16:55:58 UTC+8 Refresh =

- TAMAT -

KEMBALI KE MUKASURAT 17
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Maklumat dari Sistem

1. sila klik di tab RFx and Auction. Kemudian klik pada butang Event Number yang berkenaan.

RFx and Auctions

Overview Service Map
Active Queries
eRFxs  AN(E6) Pubiished (0) Ended (0)
‘eAuctions Al (0) Published (0) Ended (0) Completed (0}
eRFxs - All
Chance Gusry Defive ew Cuery Pesonaice
View: [{Standard View] || | | Creaie Responsc | | [[Daplay Event | Dispiay Response | | | Prnt Preview | | [ Refresh | Export | Fiter Settings.
Event Description Event Type EventStatus  StartDate  End Date Response Version Qza &
| 5010 QAS PG Testing - 1 Direct Nego Tender  Published 1008.2017 No Bid Created 0
6006 PG Testing - 08 Aug - 2 Direct Nego Tender  Published 10082017 No Bid Created 0
5992 Pemasangan Arrester Quotation Pubkshed 04082016 4576 Accepted [
5960 Supply Parts Two Envelope Pubkshed 21072016 2107.2016 4439 ‘Submitted o
5941 Supply Matenal ‘Quotation Pubkshed 21.072016 2107.2016 4473 Saved o
| ssa7 Training V3 Melaka 2 Single Envelope Publshes 20072016 | 2007.2016 44 Saved 0
5838 Training V3 Melaka ‘Singie Envelope Pubished 20072016 20072016 4399 ‘Suomitted ° i‘
5819 preQ Single Envelope Pubkshed 09.062016 10062016 4367 Saved o
5815 D_SP10 07.06.2016 13:42 Single Envelope. Pukshed 10082016 4353 Submitted [}
s798 MEMBEKAL & MENGHANTAR PERALATAN TN Quotation Puskshes 03062016 03062016 4344 Suomitted 0
Last Reresh 22.06.2017 12:07:26 UTC+8 Rekresh =
R —

2. Silaklik pada tab Notes and Attachments. Kemudian, klik pada Iklan Tender atau dokumen di
dalam collaboration.

Display RFx : 5838 Help

RFxNumber 5838  RFxName TrainingV3Melaka  RFX Status Pubished  RFx StartDate 20072015 10:30.00UTC+3  Submission Deadline 20.07 2016 20.00.00 UTC+&
Time 00 D_SP1 RFx RFx Version Type Active Version RFx Response 0000004399

e [oesions s Avvers (01 [ Sp7]
o o

[Ada . ] Ciear ] Filler Settings
AssgnedTo  Category Text Preview ‘

Add Aftachment || Edit Description || Versioning .. || Delete || Create Quaiificabion Profile Fiter Seffings
Assigned To Category Description File Name Version  Processor  Checked Out Type  Size(KB)  Changedby Changed on

FLeooor 1 n 3 o_sp1 28042016 I\
———— - - — |

l_m 1016:09

[Pt Previow ] [Csssions sad Aawwers (0] [Sxpot]

3. Contoh maklumat pemula yang diberikan.

3. Contact info for General / Document Enquiries
Nama - Puan A

Emel : PuanA@tnb commy ; 03-3338389

4. Contact info for Technical / § cation Enquiries

Nama : Puan B

Emel : PuanB@tnb.commy : 03-3338887

5. Term & Conditions

- TAMAT -
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Proses Memasukkan Kod Bidang

1. Contoh kod bidang yang dimaksudkan di dalam SUS Portal. Contoh yang diberikan adalah kod
bidang Kementerian Kewangan

LAMPIRAN A
NO SiIL : K19727256211746223
NO RUJUKAN PENDAFTARAN :+ 357-00030791
TEMPOH SAH LAKU : 20/06/2017 - 19/06/2020
| TARIKH DAFTA . |

BIL BIDANG KETERANGAN STATUS |

I | 200672017 020302 JAGEN PENGEMBARAAN Aktif

Tarikh Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan Malaysla : 20/06/2017

Page 1 of 1

2. Untuk mengisi kod bidang di dalam SUS Portal, sila klik butang Add di ruang sijil Kementerian
Kewangan (KK).

Certificates

Kementerian Kewangan (KK) - Supply/Services
I e

“KKType | “Certficate Number “Cert Vaidity Date | CertNo (Bumi) | Cert Val Dete (Bumi)
(3] The table does not contain any data

KK Type | “Ceriificate Number | “Cert Valdty Date  Cert No (Bumi) Cert ValDate (Sum)
(5] The table does not contsin any data

Pusat - PKK Status)
“Certificate Number | *Cert Valdty Date

(3] The table does not contain any data
Sijil Perolehan Kerja Kerajsan - CIDB SPKK

SPKKType “Certificate Number “Cert Vaidty Date | CertNo (Bumi) Cert VaiDate (Sum)
(5] The table does not contsin any data

Perakuan Pendaftaran Kontraktor - CIDB

PPKType Centificate Number | Cert Valisty Date | Cert No (Bumi) | Cert Val Date (Bumi)
(3] The table does not contain any cata

Other Certificates / Forms.

Others Type | Certficate Number Cert Valdty Date  Active Status | Appication Date | Process Date
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3. Contoh kod bidang KK yang ingin dimasukkan adalah 020302. Sila klik butang Add. Klik kolum
first code dan pilih nombor 02 daripada nombor yang disenaraikan.

Certificate Number: *
Cert No (Bumi):

Kementerian Kewangan (KK) - Supply/Services Details

L ]
L ]

Cert Val Date (Bum) From: | @ To: |

[d]

Please fill in the Address fields if the address is different from the address in the application form.

Certificate Address:

Certificate - Poscode: | 00000

Certificate - City: [

Cerfificate - State: |

gl

KK Certificate Upload (only PDF file allowed)

[ | Browse... | [Uposd]

Uploaded File:
Downioad File

[ Add JDelete |
| First Code | Second Code | Third Code ||

4. Untuk memasukkan nombor 03, sila klik butang Add, klik pada kolum second code dan pilih

nombor 03 daripada nombor yang disenaraikan.

Kementerian Kewangan (KK) - Supply/Services Details

Cert Val Date (Bumi) From: | @ To: | ]
Please fill in the Adi fields if the is di from the in the
Certificate Address:

Certificate - Poscode: |00000

Certificate - City: [

Certificate - State: |

[a]

KK Certificate Upload (only PDF file allowed)

\ || Browse... |[ Upload]

Uploaded File:
Downioad Fie

| FirstCode | Second Code | Third Code ||

Me - =
01
02 A
—
04
05
06
07
08
" v
10
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5. Untuk memasukkan nombor 02, sila klik butang Add, klik pada kolum third code dan pilih
nombor 02 daripada nombor yang disenaraikan.

Kementerian Kewangan (KK) - Supply/Services Details

/A Kindly please key in all item codes for smoother process.

KK Type: KK Supply/Services
Cert Date From: [ Tfro: * [ a]
Certificate Number: * [ |
Gort No (Busm): . 1
Cert Val Date (Bumi) From: | T To: | ia]

Please fill in the Address fields if the address is different from the address in the application form.
Certificate Address:

Certificate - Poscode:
Certificate - City: [ ]
Cerfificate - State: | a)

KK Certificate Upload (only PDF file allowed)

l |[Browse... |[ Upload]

Uploaded Fie:
Download Fie

| First Code | Second Code | Third Code

[z ~ o3 - =

01 o

EEER

6. Sijil KK yang terkini perlu dilampirkan. Untuk proses tersebut, sila pilih dokumen yang berkaitan
dengan menekan butang browse dan seterusnya menekan butang upload untuk memuatnaik
dokumen yang berkaitan.

Kementerian Kewangan (KK) - Supply/Services Details

Cert Date From:

B E—

certo 1

Cert Val Date (Bumi) From: | To: | |

Please fill in the Address fields if the address is different from the address in the application form.
Cerlificate Address:

Certificate - Poscode
Certificate - City: [ |
Cerfificate - State: | [l

| KK Certificate Upload (only PDF file allowed) |

[ )

Uploaded Fie: | |
Downioad File

|
| First Code | Second Code | Third Code ||
[] ez

* 03 - 02 -

- TAMAT -
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Proses Mencetak Sijil TNB

1. Log masuk ke dalam SUS Portal

we  SAP NetWeaver Portal

{5 O

PENGUMUMAN

1. PROSIDUR MENGENAI KONTRAKTOR/VENDOR "ESSENTIAL' YANG DIBENARKAN UNTUK
BEKERJA DI TAPAK DAN PREMIS TNB BERMULA 8 0GOS 2021.

Bag) mengurangkan risiko penularan dan kepolenjangkitan daiam kalangan warga kena dan kontrakionvendor berdatar
“asswor
TNB yang bekerja d tapak dan premss. TNB telah menetapkan beberapa gans panduan & tndakan bagl kebenaran kepada

kontraktorvendor untuk mula kerja d tapak dan premis TNB tertakluk kepada kiteria yang telah ditetapkan sepertl berikut

. Tetan divaksinasi sekurang-kurangnya dos pertama sahass diberi kedenaran untuk Muia kena 0engan mematuy
SOP yang ketat
i Reset Password
. Memaparkan status kesihatan semasa & bukti rekod vaksinas: & pagacan agiikas M, Se; sebaga bukt
telah dvaksinasi * Pisase enter the same Login ID and registered e-
mail address with TNE.
. Sihat dan tidak bergejala (lidak demam. batuk. muntan, sakit kepaia, cirt-brit dan lan-ian) saha@ diben kebenaran
untuk muia kena * Please use the temporary password sent to your e-
mail to change with new password.
. Walaupun telah divaksinasi mash peru mengambil langkah ja seperti yang disarankan oieh KKM & MKN
X O N * Prease cick (S5 for Reset Password user

Sekiranya kontrakiorivendor masih beium menerima dos pertama, inferi Plan bolen digunapakal bag memastikan kelangs

operas: TNS sejajar dengan tarikn sasaran Pelan Pemulinan Negara yang 1elan dkeluanan olen kesaaan Mal

This is TNB information. Any modification, copying,

Walaubagaimanpun, kontrakiorvendor hendakiah mengambi iangkah segera untuk memasiikan pekena divaksinasi sementara i
P = transmession or dstribution. in any manner, of the said

fempoh infenm Plan berkuatkuasa onthe ife, nciuding text

Sila kik pautan di bawah bagi mendapatkan jdual Intenm Plan x;"zﬂ' software without permission in writing is

hilos iipvt tnb com my/F ies/PEMAKL UMAN%20PROSIQURS% 20BEKERJAN200%:20

2. Klik tab Maintain Certificates / Supplier Details dan seterusnya klik butang Maintain
Supplier Certificates

Maintain Supplier Certificates | Supplier Information | Supplier LAD Details | Supplier PS Details
[History , BackForward[=.

Certificates

Kewangan (KK) -
[ Renew || Delete || Details || Preview Ceriificate |

KK Type “Ceriificale Number  *Cert Validity Date ~ Cert No (Bumi) Cert Val Date (Bumi) Active Status Application date  Process Date:
’7 KK Supply/Services 123432512 05.09.2016 EXPIRED 08.09.2016 08.09.2016
J KK Supply/Services 5464645565 21.02.2017 54654654 21.022017 EXPIRED 21.10.2018 21102016
J KK Supply/Services TEST123 25.11.2017 RENEW APPROVED 25.11.2018 25112016
J KK Supply/Services TEST123 09.12.2017 RENEW APPROVED 09.12.2016 09.12.2016
J KK Supply/Services 123456 2002.2018 654231 20022018 RENEW APPROVED 20.02.2017 20.02.2017

Kementerian Kewangan (KK) - Consultancy
[ Renew || Detete || Details || Preview Centificate |

KK Type *Gertificate Number  “Cert Validity Date  Gert No (Bumi)  Gert Val Date (Bumi) Active Status Application Date  Process Date
| KICConsuMancy 123456789 06.092017 987654321 06092017 APPROVED 12052016 12052016
J KK Consultancy 123456 24112017 RENEW APPROVED 25.11.2016 25.11.2016

Pusat Khidmat Kontraktor - PKK (Bumi Status)
Reneui |[ Delete || Details

“Cerfificate Number *Cert Validity Date  Active Status. Application date  Process Date:
| Kizn 23.042017 EXPIRED 28.04.2016 28042016
JTEFHZS 09.12.2017 RENEWY APPROVED 09.12.2016 09.12.2016
J 2565326 15.08.2018 APPROVED 10.03.2016 10.03.2016

Perolehan Kerja Kerajaan - CIDB SPKK
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3. Klik pada barisan terkini yang berstatus Renew Approved,kemudian klik butang Preview

Certificates untuk mencetak sijil yang diperlukan.

Dispiay / Maintain certificates of supplier 0003005885

Kementerian Kewangan (XX) - Comsattancy
[2ad |[Deiete ] Dotats |
Actve Status

K Type
(5] The table coes not contan any data

CRanes | e | O

“Certficate Number  “Cert Valdty Date  Active Status  Appication date  Process Dale
0120061011-3WP111070 26.61.2015 EXPRED 01102014 03102914
| 0120081011.9WP111070 26012017 EXPRED 11022015 13022015

Sijl Perolehan Kerja Kerajaan - CID8 SPKK
[Renew ][ Deseto | Detais |
SPKK Type Acte Status ‘Process Date
SPKK  0120061011WP111070 22012014 D120081011-WP111070 26,91 2017 EPRED 8012013 05022013
SPKK 0120061011-WP111070 26.01.2015 0120061011-WP111070 26012017 EXPIRED 01102014 03102014
S 28012017 EPRED 1022015 13022015
Perakuan Pendaftaran Kontraktor - CIDB
[ Renew ]| Deloto J Detals [ Preview Cortlcate |
PPK Type ‘Actve Status Process Date
ek 23012014 1070 26.01.2017 EXPRED 08012013 05022013
PPK  D120081011:WP111970 25012015 0129061011.WP 111670 26,01 2017 PIRED 01102014 83102014
. ope DPIRED 11022015 13022015
Other Certificates | Forms
[Renew || Deete | Detais |

- TAMAT -
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