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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)
PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) — SINGLE ENVELOPE TENDER

PROCESS FOR
SUPPLIERS

RECEIVE EMAIL
NOTIFICATION
AND PARTICIPATE
IN TNB E-TENDER

. TENDER FEE

PAYMENT AND
SUBMISSION COPY
OF RECEIPT
(MANUAL)

CREATE RESPOND
& SUBMIT RFX

. TIPS

ELECTRONIC TENDER (SINGLE ENVELOPE)

DESCRIPTION

Petender menerima notifikasi email jemputan
menyertai e-Tender TNB.

Petender membuat semakan dan menyertai e-
Tender tersebut.

Petender membayar Tender Fee dalam talian
ATAUPUN;

Secara manual dan memajukan salinan resit
Tender Fee tersebut kepada pemula (Sekiranya
ada tender fee).

Sekiranya tiada Tender Fee sila terus ke langkah
1"l.

Petender mewujudkan proses Create Respond
dengan meletakkan harga bagi setiap line item
serta memuat naik setiap dokumen-dokumen
tender yang diperlukan di Collaboration Folder (c-
Folder)

Petender Submit RFx Response kepada TNB

Tips bagi proses bagi save, edit dan submit rfx
response
Tips bagi proses bagi delete, and withdraw rfx
response

NOTA PENTING UNTUK PETENDER

PROSES

VOL1/2018

ROLES

TNB SUS
SUPPLIER

Sebelum meneruskan proses inisilapastikanandamenggunakaninternet Explorer 8 (IE8) / 9
(IE9) / 10 (IE10) / 11 (IE11)sahaja. Mozilla Firefox atau Google Chrome tidak boleh digunakan

buat sementara waktu.

Setting : Tool - Compatibility View(Silarujuk User Manual “Technical Requirement)
e Klik butang -Tools- pada Internet Explorer

e  Pilih - Compatibility view settings

e  Padaruangan -Add this website- sila taip : thb.com.my

e Klik butang - Add

e Klik butang -Close- dan -Refresh

Java: version 1.6

Windows 7 / Windows 8 /Windows XP
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) — SINGLE ENVELOPE TENDER VOL1/2018

PROSES KESELURUHAN BAGI PETENDER MELAKSANAKAN PROSES E-TENDER

TERIMA SALINAN
—> RESIT TENDER FEE &

MEWUJUDKAN RFX MELULUSKAN RFX  —
UPDATE STATUS

BUTANG “CREATE RESPONSE” WUJUD DI SUPPLIER
B PORTAL SETELAH PEMULA UPDATE TENDER FEE
STATUS DI DALAM SISTEM

2

TERIMA NOTIFIKASI MENYERTAI E-TENDER MEMBAYAR DAN
MEWUJUDKAN CREATE
JEMPUTAN E-TENDER |—> (TEKAN BUTANG —> MEMAIJUKAN SALINAN — RESPONSE & SUBMIT REX
MELALUI E-MEL PARTICIPATE) RESIT TENDER FEE

SISTEM SCMS l:| SECARA MANUAL 1. Memasukkanharga padasetiapline item pada ltem

Tab

2. Memuatturun (upload) dokumen-dokumen tender
yang lengkap di dalam Technical RFx (Two Envelope)
dan Collaboration Folder (Single Envelope)

3. Submit RFx kepada TNB
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) — SINGLE ENVELOPE TENDER VOL 1/2018
PROCESS (1) : | RECEIVE EMAIL NOTIFICATION AND PARTICIPATE IN TNBE-TENDER
ROLE : | TNB SUS SUPPLIER

e Petender menerima notifikasi email jemputan menyertai e-Tender TNB.
o Petender semak tender dan memuat turun dokumen-dokumen tender TNB (sekiranyaada).
e Petender berminat menyertai tender dengan menekan butang - Participate.

Contoh notifikasi jemputan e-tender melalui e-mail

RFx 4000008717

Created =] Workflow WF-BATCH
Changed =1 Workflow WF-BATCH

Mr. Syed Manan Syed Kamal,
We would like to draw your attention to the following RFx
Tender User Manual 123 4000008717

If you are required to pay for tender documents, please contact RFX creator or the originating
department as stated in ITT for Tax Involce.

This tax imvoice is required to make payment at any Pusat Khidmat Pelanggan Counters for further processing.

Tender Usar Manual

Tarikh diapungkan : 14.01.2016
Tarikh Lawatan tapak : 18.01.2016
Tarikh tutup: 25.01.2016

PIC : Azlen

Mo tel : 01927767090
e-Mail : sem service desh@r.nh.mm.m'n'_

Closing date for applications:
Submission deadline: 25.01.2016 12:00:00

You can find more information on our portal:
hitps://srm.mb.com.my/ir}/portal

We would be delighted to receive an RFx response from you.
Kind regards,

THB

i O i i i o i i i o i o i o i o i i o i O i i e i e o e S i i
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)
PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) — SINGLE ENVELOPE TENDER

1.

oukWw

VOL 1/2018

Sila pergi ke link berikut: https://srm.tnb.com.my/irj/portal. Log in dengan memasukkan User
ID dan Password
2. Klik butang - Log on

L

Klik pada tab - RFx and Auctions
Klik pada butang - Hide Quick Criteria Maintenance
Masukkan RFx Number (10 Digits number) diperolehi daripada e-mail pada Event Number
Klik butang — Apply

Active Queries

eRFxs

BN{E) Pubished (1) Ended (D) Compigted (0)

ehmetions A0} Publshed (0] Ended (0} Completed (0

wRFxs - AN
4

UserD*

Password |

TENAGA
NASIONAL sernao

ROTORK

® 2008 SAP AG. All rights reserved

L

Change Gure Define Mew Query Parsanalz

Event Humber BT | =&

Event Status: fuad

MyResonses Frome | =

6 [Ceesy [fpear
View: [Standard View) | | [ Create Respanse | | [ Diplsy Evest || Dnplay Resgense | | [ Print Preview | | [Retresh [ Exporta | Fiter Setinga

B Evenllumber  EvemtDescrpton Evert Type. EvestSiatus  StanDate  EnaDMs RespenseNusbar  ResponseSiats  EvenlVersos  Resposss Verson m‘
4D0000ET1E Tender User Manwal 2 env 123 Twa Enveicpe Pubished NS ISNINE Vs B Created L]

__ 4DM000ETIT Tender User Manwal 123 Single Envelope: Publshed 1401 2018 | 2581308 b B Created (]

] Wenaitaraf Sisiem Pencegah Ketakaran ‘Single Envelope Pubiished 12026 2801208 Fa Bid Crested LR
400003561 Senggaraan Teknikak-Eisidrial Nakankal SngieEnvelops | Published 1ZZHE | 28002006 iz Eud Crasied ]
4DR000EE41 PEMBELLAN PERALATAN KERLA PROT KL Quotation Fubished MOLZME | 25002018 tig Bidd Created ]

__ AD00SSA0 PEMBEKALAN RE21D OPTICAL FBRE CONVERTER Dustaten Publiched 11012018 05823018 o B Cremted [}

|| S00ises BERZH KAWASAN & PEJABAT DN 5T ULY KLANG ‘Singi Envelope Pubiished E01.2ME 19.81.2016 Vo Bid Crasted L]
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)
PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) — SINGLE ENVELOPE TENDER VOL 1/2018

RFx tersebut dipaparkan dan klik pada RFx Number di column Event Number

w Hide Quick Crieria Mantesance Chanoe Goscy Define New Query Personalize

Beolunber B ODNOOETTT | 7o [ 4

Event Statss =

My Responses From
] Doty Fve nay Ressonsz | | | Bt Prevew ‘IREM{E‘W‘TII Fiter Setings

ExdDate  Responselumber  ResponseSuhis  EventVerson RespenseVerson aas [

o Bd Created

View: | [Siandard View]  |¥ sglay Eve
B Event umber Event Description EventType EventStatus  SiartDae
7 | Teader User Manual 123 Singee Envelope Pubished 14012016 2012016

ATAUPUN

Highlight RFx number berkaitan dan Tekan butang Display Event

RFx and Auctions

Overview | Service Map

RFx and Auctions

Active Queries

eRFxs Al (474) Pubiished (0) Ended (0) Completed (0
All (0) Published (0) Ended (0) Completed (0)

J ||[ Display Event || Display Response | | /[ Print Preview | |

Event Status Start Date

eRFxs - All

[» Show Quick Criteria Mai ]

Vlew:l[Standard View] l:] | | Create Response

Event Number Event i Event Type
[ 4000008717 Tender User Manual 123 Single Envelope Published

8. Skrin RFx Access Restricted dipaparkan dan nota penting @ Pay tender fec to access the RFx

dipaparkan seperti dibawah.
i.  Tekan butang - View RFx untuk papar butiran tender

Tendering Details

RFx Access Restricted

RFx Name Tender User Manual 123 RFx No. 4000008717 Submission Deadline 20.08.2016 00:00:00 Time Zone UTC+8

| Close Window | [ Pay Tender Fee | | Refmni | View RFX || 8(i)

@ Pay tender fee to access the RFx

Tender Fee Payment Details
Tender Fee: 530.00] MYR
Submission Deadiine: 00:00:00

Important Notice for Online / Manual payment of Tender Fee:

! Please pay the Tender Fee, to participate in this RFx

Tender Fee can be paid ether online or manually at any of TNB's Pusat Khidmat Pelanggan.

Online t: For online t, kindly click on RFx to display the RFx and then select Pay Tender Fee. Upon payment, suppler can view and
download the Tax Invoice under Related Links>Display RFx mode.

Manual Payment: For manual payment, please contact the RFx Creator or P.LC stated in the [TT/ Tender Notice, which will assist in generating a Tax Invoice.

This Tax Invoice is required at TNB's Pusat Khidmat Pelanggan for further Upon please submit copy of the receipt to the RFx
Creator immediately. Kindly note that Supplier can create the Response, only after the payment status is updated by the RFx Creator.
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)
PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) — SINGLE ENVELOPE TENDER VOL 1/2018

Skrin Display RFx dipaparkan. Pada RFx Information tab, sila semak maklumat-maklumat
penting seperti berikut:

ii.  Tender Closing Date
iii. Tender Fee Amount

25012018

RFx Mumber 4000008717  Rfx Mame Tender User Wancel
Remaining

123 RFX Status Publstad
Time RFx Mumber 10 Ouys 142713 Rfx Owner Azien Ars Rfx Version Mumber Rfx Version Type Actve Verson

[Foiwres)] | (R | [Peicpun) [Gowpwicou Tos) Gewon s A (6] 558

e e

Tine Zone: (L2 ] Tendar Fea exclusve ol GST. = 8 (i)
‘Start Dute 14.01.2016 083040 Tender Foe nchaive of GST * 10800

e covgoon* [E0E T80 1) s row s cen | i
Tender Vakdty Oate: | 25.01.2017

— —

Reterence bo. 18

9. Klik tab - Items, dan klik Expand All supaya semua baris item kelihatan.

RFx Number 4000008717 RFxMame TenderUserManual12d  RFX Ststus Publsned  RFx Start Dste 1401 25012016

Remaining Time RFx Number 100ays 152713 RFxOwner AzknArs  RFx Version Number RFx Version Type Active Version

| [FrntFrevew] | [Fartconte ) (Do ot Prticonte | Testaive | [Quesoes nd Arswers (01| [Expodt

8
[ e— |
mm—ﬁlmwml
[ Delols [ ¢ Line . | Ade Subline . [EALE] Cut ][ Copy | Paste - | Detete | pert | Expand Al Al Fide Quiinesinformational Line Rems. Filer Seftings

Line Number RemType  ProductD  Desoripion Lot AbowRfxResponsehiodficaon  Product Category  RevsionLevel  Quanity Unk Cumency DebreryDefe  Noles  AMachments  hiemallemNumber ||

» [(10002F  Outine Service 1 ] u] 10101 1000 26012016 0 ] 2

10. Sila semak maklumat-maklumat pembekalan seperti berikut:

i Material Description
ii. Quantity

RFxBumber 4000008717  RFxMName TenderUssrWanuali23  RFX Status Published  RFx StartDate 14.01. Deadiine 25.01:2018 12:00:00 UTC+8
Remaining Time RFxNumber 10 Days 1527:13  RFxOwmer AzienAris  RFx Version Number RFx Version Type Active Version

[Ciose | | [PritPreview | | [Refresh | | [Paricioats | [Do ot Paricpale | Tentatve | Questions and Answers (01 [ Expert|

mmn-n- Notes and Aflachrments |

[oetis  Asd e . [ Ads suvine T | copy [ Pose . | et | mpon Expand A1 Colagse Al i Ouficslnformaona Line e, Fiker Seings
L Murber tenType PonctD [ Descrptin Lot Alow RexResponge odialn  FroductCategory  Reviion Level | Gumniy [k cumency DebveryDute  Matss Asachaents  mtemaltem Humber
| sters Kertzs P 0 [] 1010 m [ [
+ (owg Outine Senice | ¥ O 1om H12016 ] [BE:
|- Ghwmarg  sewe et [l [u] 1oL s muae | 0 IE
| - fhumseg  senwe mucwt |00 0 Loton s moae 0 0 4
0() 100ii)

Page 7 of 32



SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)
PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) — SINGLE ENVELOPE TENDER VOL 1/2018

11. Klik pada tab - Notes and Attachments.

12. Bagi membaca sebarang nota dari TNB mengenai tender tersebut, klik pada Tendering Text.

13. Show Tendering Text dipaparkan. Petender sila ambil maklum terhadap nota-nota tersebut
(Setiap perubahan atau Addendum di dalam tender akan dimaklumkan di dalam Notes)

RFx Number 4000008717 RFxMame Tender User Manual 123 RFX Status Publshed RFx Start Date 14, 26.01.2016 12:00:00 UTC+8
Remaining Time RFx Number 10 Days 1527:13 RFx Owner Arien Aris Rfx Version Humber RFx Version Type Active Version

[Giose | | [Prntrevew ] | [Reiresh | | [Paricpae | (B ot Particpae | [ Tentae | Guesfions and Answers (81 [ Exgart|

fox 1 73015 14012016
docx 13 73015 14012016

B
i
i
|
1
:
sifalia] =

Show Tendering text

Tender User Manual

Tarikh diapunokan : 14.01 2016
Tarikh Lavwatan tapak : 18.01 2018
Tarikh tutup: 25.01.2016

PIC : Azien
No tel | 01927767090
e-Mail : scm_service_desk@tnb.com.my

14. Sila rujuk pada Attachment bagi mendapatkan sebarang lampiran dokumen daripada TNB
pada column Description. (contoh: Iklan,User Manual dan ITT)

RFxNumber 4000005717 RFxName TesderlserMasueli2d  AFK Ststus Pubished  RFx StartDate 26012016
Remaining Time RFx Number 10 Days 152713 RFx Owner Azkn Aris Type:

[Close] | [Protpreview ] | [Reiresn] | [Parbcpte] o ot Pricpae | Temaive ][ Guestons and Answers (3) ][ Exgart]

docx 13 73015 14012016
docx 13 3015 14012016

j
i
i
E
§
E
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)
PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) — SINGLE ENVELOPE TENDER

VOL1/2018

15. Klik Open atau Save untuk membuka atau menyimpan dokumen tersebut bagi tujuan

semakan atau rujukan petender.

Do you want to open or save INSTRUCTION TO TENDERERS (ITT).pdf (9.55 KB) from tnbsrm01.hg.tnb.com.my?

15 | Open Save - I Cancel

16. Bagi memuat turun (download) Dokumen-Dokumen tender TNB untuk tujuan semakan

serta dilengkapkan oleh Petender semasa proses submit response,Klik - Collaboration.

(contoh dokumen: BQ,Syarat Tender mandatory, Technical spec dll)

Display RFx : 4000008717 |
RFx Bumber 4000008717 RfxMame Tender User Manual 122 RFY Status Pubished RFx Start Date 14.01.2018 08:30:00 UTC+8
Aemaining Time RFxMumber 100ays 152743 AfcOwmer AzknArs  RPxVersionMumber  RFx Version Type Actve Verson
[Ciose | | [ProtPreview | | [Refresn| | [Perticpate | [Do Mot Pacpate | [Tentstive | [ Quesbons snd Answers (0 )| [Export]|
A itmsion | tews || Walea and Atichments |
 otes
AssignedTo  Category Text Preview
Document Hesder Tendsring text Tender User ManualTarin dapungkan : 14.01 2016Tark_
A4 MNotice, 1o upioed is 10 MB)
Assined To Category Descrption it Name Verson  Processor
Decument Header Standard Attachment in tender 123 festing docx 1
Document eades Standard Atschment ITT 123 testing docx 1
Document Header Siandard Attechment Syarat-syarat bender 123 testing docx 1
Document Header Standard Aftschment User manual festing 123 docx 1
v Cotstorston

Created on
14.01.2018 07:18:47

Submission Deadline 25.01.2015 12:00:00 UTC+8

Checked Dut T

ERE

doox

Size (X5}

13
12

Changed by
73015
30s
73015

TS

]

Fiter Settrgs

]
Fiter Settings
Cranged on
140206
14028
1401208
14012008

Nota Penting :

1. Padaruangan ini terdapat dokumen-dokumen yang perlu dimuat turun (download)
oleh petender, di mana sekira petender berminat menyertai e-tender ini, petender
perlu mengisi dokumen-dokumen tersebut, kemudian diimbas(Scan) semula untuk
dimuat naik (upload) semula didalam c-Folder semasa proses Create Respond.

2. Folder yang terdapat di bawah adalah CONTOH SAHAJA sebagai panduan kepada
petender. Keperluan setiap tender adalah berbeza-beza.
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)
PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) — SINGLE ENVELOPE TENDER

17. Skrin Collaboration RFx dipaparkan. Klik pada Folder.

mySAP PLM
cFolders
Home
2a = .
I Public Area Public Area
fficollaboration RFx 4000008717 e e
iavigation: 0liaboration
R Public Area ~ e P

Current Path: Collaboration RFx 4000, > Public Area

(S ]
Change Work Area

Collaboration on the Web

VOL 1/2018

Refresh Favorites Settings Help Logout

Help

Choose Save to save changes made to the name or the description. If you want to assign additional names to certain

cFolders objects in this work area, choose Aliases

Collaboration [e ion RFx 717
Name | Public Area

Description Public Area

Authorization | Read

Additional Functions 4| Notifications

18. Dokumen tender dipaparkan di dalam folder. Klik pada folder Dokumen TNB ,klik pada
setiap dokumen bagi memuat turun dokumen-dokumen tender tersebut.

myS 9
w cFold::M : % y

L

Collaboration on the Web

Home Refresh Search Favontes Settings Help Logout
BT
ﬁ@l =ubel Folder Dokumen Tender TNB Halo
i
R Publi 'AI’ 2 Current Path: Coll RFx 4000 . > Public Area > Folder > Dokumen Tender TNB
ublic Area ~
S a8 Folder
%%w%’la To save any changes made, click Save.
Name | Dokumen Tender TNB
Subscribe |
Authorization | Read
Choose an object to display the folder objects. To copy objects, select the required objects and then choose Copy.
Folder Contents = ?
[Namea | Current Version Read Status Changed by Changed on
I ) 14.01.2016
Ll PauLQLQumu 8Q 123 testing.docx (13KB) Azlen Aris 107:22:05
R D testing 123 docx 14.01.2016
") Bpokumen Sokongan AzlenAtis 1672605
= Spesifikasi teknikal 123 testing docx 14.01.2016
(& lﬁggg;mgg_gl Teknikal | 555E) Azlen Ais o754 08
I Syarat Mandatori tender 123 testing docx 14.01.2016
[ IPMMML RETC) Azlen Aris 075308

Nota Penting :

proses Create Response.

telah diberikan kepada Pemula

Petender perlu mengisi dan melengkapkan dokumen-dokumen yang telah di Save,
kemudian di Scan semula untuk dimuat naik (upload) semula didalam c-Folder semasa

Butang ( Create Response ) hanya akan ujud setelah Tender Fee di bayar dan makluman
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)
PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) — SINGLE ENVELOPE TENDER VOL 1/2018

19. Klik pada Folder For Suppliers , ini adalah folder kosong yang memerlukan petender memuat
naik dokumen-dokumen seperti yang diperlukan oleh TNB
Dokumen yang telah dilengkapkan sebelum ini perlu dimasukkan ke dalam folder-folder yang
disediakan semasa proses Create Response.

mySAP PLM

cFolders

Collaboration on the Web

Home

==
ﬁﬁll ! Folder Folder For Suppliers Help,
Collaboration RFx 4000008717 _
& Public Area Current Path: Collaboration RFx 4000... > Public Area > Folder > Folder For Suppliers
<] Folder Folder

- To save any changes made, click Save.
Folder For Suppliers | 19

Name | Folder For Supp
Subscribe L
Authaorization Read

Choose an object to display the folder objects. To copy objects. select the required objects and then choose Copy.

Folder Contents ) [Copy]|
[Ngm en Current Version [Read I_S_t_a_'.!.l_s Changed by ]que_d_oﬂ
Empty

20. Sekiranya petender berminat menyertai tender ini, sila klik butang - Participate.

Display RFx : 4000008717 tep

RFx Humber 4000008717 RFxMame Tender User ianual 123 RFX Status Publshed RFyx Start Dute 14 01 2016 04 Deadiine 2501 2016
Remaining Time RFx Number 10 Days 15:27:13 RFx Owner Azien Aris Rfx Version Humber RFx Version Type Actve Version

Print Preview I Poriicipale Immhmullmmmmwm(ﬂl Export
20

AR e | o s s

Time Zone: uTC+8 Tender Fee exclusive of GST: 109.00

Start Date: 14.012016 08:30:00 Tender Fee incusive 01 GST: * 106.00)

Tender Closing Date: * | 25.01.2018 12:00:00 Tander Fee Submission Deaging: 00:00:00
Tender Vaidity Date:  [25.012017

Currency: MYR

Reference No. 73015

21. Notifikasi - Your response has been sent you will be informed of changes via email.

Display RFx : 4000008717

RFx Number 4000008717 RFx Name Tender User Manual 123 RFX Status Published RFx Start Date 14.0
Remaining Time RFx Mumber 10 Days 15.02:0% RFx Owner Agzlen Aris RFx Version Number RF:

| Your response has been sent; you will be informed of changes via e-mail | 21

[Close| | [PrintPreview | | [Refresh| | [Do Not Participate | [ Tentative | [ Questions and Answers (0 | [ Export |

_/‘W{" tems i’ Motes and Attachments }

RFx Parameters | Questions | Note and Attachments | Conditions

TAMAT
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)
PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) — SINGLE ENVELOPE TENDER VOL1/2018

PROCESS 2 : | TENDER FEE PAYMENT AND SUBMISSION COPY OF RECEIPT (MANUAL)
(SEKIRANYA ADA TENDER FEE SAHAJA. SEKIRANYA TIADA TENDER FEE
SILA KE LANGKAH CREATE RESPOND & SUBMIT RFX).

ROLE * | TNB SUS SUPPLIER

Pembayaran atas talian: Rujuk PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) - PEMBAYARAN ETENDER TNB ATAS
TALIAN (FPX)

Pembayaran secara Manual:

1. Setelah melaksanakan proses Participate, petender perlu mendapatkan Tax Invoice
daripada pemula atau dari pejabat pemula.

2. Petender perlu membayar tender fee di Pusat Khidmat Pelanggan atau di mana-mana
Pusat Pembayaran di Kedai Tenaga TNB.

3. Setelah pembayaran dibuat, salinan resit tender fee hendaklah dimajukan dengan kadar
segera kepada pemula melalui email / faks / secara manual.

4. Butang CREATE RESPONSE hanya akan wujud pada RFx setelah Pemula mengemaskini
Tender Fee Payment Details di dalam system.
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) — SINGLE ENVELOPE TENDER

1.

2.

w

VOL 1/2018

ROCESS 3 | CREATE RESPOND & SUBMIT RFX

ROLE © | TNB SUS SUPPLIER

Sila pergi ke link berikut :https://srm.tnb.com.my/irj/portal. Log in dengan memasukkan User
ID dan Password

Klik butang - Log on

(2P e

TE
e NAL sernao

UserD* ROTORK 1
Password o .......I
A
® 2008 SAP AG. All rights reserved

Klik pada tab - RFx and Auctions

Klik pada butang Hide Quick Criteria Maintenance, (kosongkan Event Number, Event Status
dan My Responses From terlebih dahulu)

Klik butang - Clear

Klik butang- Apply

Rl /N 7 S SN T R R

eRFxs BR() Publshed (0} Ended (0) Comglaled (0}
eAuctions 41(9) Published (0) Ended (8} Complied (8)

[~ e Cui Crters amienance | 4 Chance Guery Defio Hew Query Persenukos

Event Stalus [ ~]
My Responses Fron: =

e e

View: [[5tandard View] [ %] | [ Create Response | | [ Dispiay Event | Display Respanse | | [ Pt Presiew | || [Retresh ][ Export s |

Filler Settings
. Eveed lumber  Event Descripbon Event Type Everd Status  StaiDale  EndDsle  ResponseMumber  MesponseSlalis  EvenlVerson  Response Version osa [+
| sooo00ar1s Tender User Manual 2 eny 123 TwoEmvecpe | Publshed 19012018 | 2501200 o 8 Created 0
| soo0omerir Tender User Manual 123 Single Envelope | Published 140216 25002016 700001505 Submmied
| sacoomeerr THEVAMHQ 28/2016(LLU)-TORQUE WRENCH Quotaon Futkshed 18012016 | 04022016 Vo Bid Crested o 15
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PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) — SINGLE ENVELOPE TENDER VOL1/2018

7. Senarai RFx akan dipaparkan dan klik pada Event Number bagi RFx tersebut.

v Hide Quick Criteria Maintenance Change Query Define New Query Personaize

Benthurber. B T 9
Event Status: 1¥:

My Responses From b

[Aowy ] Cexr]

View:[[Staodard View]  |v) | [ Create

ot frevew || [Refresh || Expora | Fiter Sefings
B Event Number Event Descripbon Event Type Event Stafus Start Date End Date Response Number Response Stafus Event Version Response Version Q34
4000008717 W7 | Tender User Manual 123 Single Envelope Pubished 14.01.2016 26012016 No Bid Created

ATAUPUN

Highlight Event Number dan Tekan butang- Create Response.
Seterusnya, lakukan langkah 10 sehingga selesai.

v fiide Quick Creeria Maintenance

Event Number: L To 9

Event Status: v

Wy Resp From b

ETIET

View: [Standard View) v | | Display Event ” Display Response ] | \ Print Preview J | | Refresh H Export « |

Event Descripton Event Type EventStatus  Start Date End Date Response Number Response Status Evenl
Tender User Manual 123 Single Envelope Publshed 14.01.2016 26012016 No Bid Created I

8. Skrin RFx Access Restricted dipaparkan
SiStem akan memaparkan nOtiS Tender fee payment successful, access to RFx has been granted

sekiranya
pembayaran telah berjaya dilakukan dan Klik butang — View RFX

Tendering Details

RFx Access Restricted

RFx Number 4000008717 RFx Name Tender User Manual 123 Submission Deadline 20.08.2016 00:00:00 Time Zone UTC+8
Close Window Re'resnl View RFX I

I () Tender fee payment successful, access to RFx has been granted I

Tender Fee Payment Details
Tender Fee: 530.00| MYR
Submission Deadline: 00:00:00

Important Notice for Online / Manual payment of Tender Fee:
! Piease pay the Tender Fee, to participate in this RFx
Tender Fee can be paid either online or manually at any of TNB's Pusat Khidmat Pelanggan.

Oniine payment: For online payment, kindly click on relevant RFx to display the RFx and then select Pay Tender Fee. Upon payment, supplier can view and
download the Tax Invoice under Related Links>Display RFx mode.

Manual Payment: For manual payment, please contact the RFx Creator or P.LC stated in the [T/ Tender Notice, which wil assist in generating a Tax Invoice.
This Tax Invoice is required at TNB's Pusat Khidmat Pelanggan for further p Upon please submit copy of the receipt to the RFx
Creator immediately. Kindly note that Suppler can create the Response, only after the payment status is updated by the RFx Creator.
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9. Skrin Display RFx dipaparkan. Klik butang - Create Response (Butang ini akan wujud setelah
Pemula mengemaskini status pembayaran Tender Fee petender).Nota : Sila hubungi pemula
sekira butang Create Response tidak wujud.

“Display RFx : 4000008717
RFx Number 4000008717 RFx Name Tender User Manual 123 RFX Status Published RFx Start Date 14.01.2016 08:20:00 UTC+8 !
Remaining Time RFx Number 10 Days 14:23:50 RFx Owner Azien Aris RFx Version Number RFx Version Type Active Vers
_—
[Ciose ] | [PrintPreview | | [Refresh| | [Do Not Participate | [ Tentative |[ Create R ise || Questions and A (0) ][ Export |
=
8

M tems f Notes and Attachments ‘

Time Zone: @ Tender Fee exclusive of GST. * {:@
Start Date: [14012016  |[08:30:00 Tender Fee inclusive of GST: * | 106.00]
Tender Closing Date: * [25.01.2016 _ |[12:00:00 Tender Fee Submission Deadine: |

Tender Validity Date: | 25.01.2017 |

Currency: ﬁﬂ/ﬁ

Reference No: 73015~

10. Skrin Create RFx Response dipaparkan. Klik pada tab - Items.

|create RFx Response|s

RPx Response Number 7000015205  RFx Number S00000GT17  Stalus Ssved  Submission Dealine 25012015120000UTC+  Remaining Time 10Days 142152 RFxOwner AzknArs  Totsl Value 0.00MYR
RFxResponse i RFx Actve V'

sz

#Feh tites and Atiachments | Condties [ Sunmery | Trockng
Detads | 2dd New | ||| Copy || Paste | Detete | | | Catcuiste vaue | Fiter Expand AN Colapse Al H
LneWomker  Descrobon  Vaiant Lot RemType ProductD  Product Category Product Category Descrigton Requred Quantty Submised Quantly Unt Price Cumency PrictPer DelveryDate TotalVaue RFx/Response ]
|+ &0t Kerts Potocosy Vaterial 10101 Sand 1 1UNT 000 WYR 1 000 00
» [lowzg Senvice 1 @ Oumne 010 Sand 1000 1000 YR On 26012016 000 00

11. Klik pada tab - Items, petender dikehendaki mengisikkan harga bagi setiap item. Klik pada
Expand All bagi memastikan semua baris item dipaparkan.

Detais || Add tiew . || [ Copy | Pas fe | ||| Calculate Valie
Ling Humber Description Voriant Lot kemType ProductD Produst Category Product Category Description  Required Quandky Submiied Quantty Unk Price Cumency PricaPer DeliveryDate  TotalValie RFx/Response
. o KedssPhotocosy sterial 1001 Sand 1 TUNT 000 WVR 1 000 0o
J' DM@ Senvice 1 [ Outine 11_01 Sand 1000 1.000 WYR On 26.01.2016 0.00 0
|+ Geozaag vsectane Servce 10001 sand 1 15 0 WR 1 0028012016 000 00
J ' QME Flow Chast Service 1M Sand 1 15 000 WYR 1 On 212006 000 o
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PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) — SINGLE ENVELOPE TENDER VOL 1/2018

12. Untuk mengisi harga perlu highlight pada baris item dan klik butang - Detail

' Notes and Attachments [/ Conditions. ]/ Summary [/ Trackin
wremOverview

Add New « | | [ Copy |[ Paste |[ Delete | || [ Caicuiate Value |

Service 1 Outline 1_01_01

- m 0002 AA E] ‘User Manual Service 1_01_01
- @@ 0002.AB[E Flow Chart Service 1_01_01

13. Isikan harga yang di tawarkan di ruang Price dan lengkapkan ruang SST Tax Rate (%). Ulang
langkah yang sama untuk item seterusnya. Tidak perlu masukan harga pada baris Outline
dalam column Item Type.

—I Questions | Notes and Attachments  Conditions  Table Extensions

Identification Currency, Values and Pricing
c Hem Number. = (0001 | o
Control Key: Material functional Required Quanfity: E&
TR Submitted Quantity: | 100| [EA |
L L — [pree | I e
Product ID: | | Service and Delivery
Description: | Test | Delivery Date: [ |[00:00:00 ]
Item Variant Description: Original ltem Delivery Days:
Supplier Product Number- | | Incoterm KeyfLocation: | mf

Status and Statistics
Netvaue:

0% - (PZ) Zero Rated
5% - (P5) Sales Tax

6% - (PT) Service Tax
10% - (P1) Sales Tax

14. Selepas selesai mengisi semua harga pada baris item, klik butang - Save.

53T Tax Rate (36): *

S5T Amount:

RFx Response Number 7000013205 RFx Number 4000008717 Status Saved Submission Deadline 25.01.2015 120000 UTC+8 Remaining Time 10 Days 1421:52 RFx Owner Azien Aris Total Value 0.00 MYR
Rfx Response Version Humber Actve Version RFx Version Humber Actwve V'

13
(SetFor Dseton| [ Sutne | Cose] | [Read ony ] [PrntPrevew ] | [Cheofl [Save ) et ] (e [import ) Qiestons sne Amswers (0]

rexwomter (AR s e atsanens | coctons | urmary | oy |

[oetats | Acaniew ][ Copy [ Pase | et | [ Cacuste vaie | Fier Expand A1 Cofopse &1 H
Line Bumber  Descripfion Variant Lot RemType PreductD pbon  Required Quanity Submied Quantty Unt Price Currency PricePer DeveryDefe TotalVabe RFx/Response
E s L L
b (0002 Service 1 M Outine 1.01_01 Sand 1.000 1.000 WYR On 26.01.2016 000 30
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PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) — SINGLE ENVELOPE TENDER

15. Notifikasi Response xxxx Saved dipaparkan.

Display RFx Response 7000019205

RFx Response Number 7000015205 RFx Humber 4000008717 Status
RFx Version Number Active V'

[ Response 7000019205 saves || 14

VOL1/2018

Saved Submission Deadline 25.01.2018 12:00:00 UTC+2 Remaining Time 10 Days 13:43:50 RFx Owner Azlen Ar

Set For Deletion | | Edi || Close | Print Preview | Refresh Check || Export | | Questions and Answers (0 )

RFx Information  * Ihmni Notes and Attachments Conditions |

Summary [ Tracking

W lem Overview
[ Detaits || Adc ew « | | | copy | Paste |[ Detets | | [ Calculate Vaue
Line Number Description Varant Lot RemType Product D
= Go00E Kertas Photocopy Material
* El Service 1 [+ Outine
-« GB0002 AAF] User Manual Service
» §9.000245 [ Flow Chart Service

Product Category  Product Category Description  Required Quantty Submitted Quantty  Unit Price  Currency Price Per

Sand
Sand
Sand
Sand

1 1 UNT 100.00 MYR 1
1.000 1.000 WYR
1 1LS  50000.00 MYR 1

1 1LS  30,000.00 MYR 1

16. Petender boleh melihat jumlah harga tanpa cukai di Total Value (Di skrin paling kanan di

bahagian bawah sekali)

EenType ProductD  Product Category  Product Category Descripion  Required Quantly  Submited Quanéty Uk

Uaterial Sang 1
hutine Sand 1.000
jenvice 01 4 Sand 1
jenvice ] Sand 1

1 UNT 100.00 MYR
1000 R
115 5000000 WYR
115 3000000 WYR

Price Curency PricePer Delivery Dale  Tolal Value RFURﬁpnnseL]; HFerespoﬂse@ intenal kem Number

1 10000 00

On2601205 5000000 010
100602018 5000000 00
1 0nB02016 3000000 010

=

1
2
&1
4

15 [ TotalValue | 8040000  MYR

Keseluruhan harga dengan cukai SST akan dipaparkan di bawah tab RFx Information. Petender
boleh rujuk Total RFx Response Value (including SST).

ltems -~ MNotes and Attachments

Condifions

Summary - Tracking

Basic Data | Questions | Notes and Attachments | Conditions

Event Parameters

End of Binding Period: 25.01.2016
Currency: Malaysian Ringgit
Terms of Payment: ZB10

Follow-On Document PO in ERMS

ITﬂtaI RFx Response Value (Including S5T):

84,910.00 |

Maklumat lanjut mengenai keseluruhan harga juga boleh disemak di bawah tab Summary.

RFx Informafion -~ HMems -  Motes and ' Condit

¥ I’ Tracking

RFx Response Number:
Items with Response:
Questions:

Notes

Attachments:

Conditions:

6918
1 out of 1 items responded

0 out of 0 (0 outof 0 ¥)
Mo Notes Added

Mo Attachments Added

1 conditions added

Total RFx Response Value:

Total RFx Response Value (Including S5T):

80,100.00 MYR

84,910.00
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17. Bagi meneruskan proses Create Respond klik butang - Edit.

Display RFx Response 7000019205

RFx Response Number 7000019205 RFx Humber 4000008717 Status Saved Submission Deadline 25.01.2016 12:00:00 UTC+8 Remaining Time 10 Days 13:36:41 RFx Owner Azien A1
RFx Version Number Actve V

Response 7000019205 saved

[SetFor beletun!lﬁ‘ IcTnsT] [PrintPreview | | [Refresh| | [Check] [Export ][ Questions and Answers (0)
16
——
RFx Information Items Notes and Attachments. Condttions Summary Tracking

¥ ltem Overview
Line Number Description Variant Lot RemType ProductD Product Category  Product Category Description Required Quantty ~Submited Quantity Unit Price Currency Price Per
. GL(L | Kertas Photocopy Materal Sand 1 1 UNT 100.00 MYR 1
v [J0002E) Service 1 v Outine Sand 1.000 1.000 MYR
« §0.0002 A5 User Manual Service Sand 1 11S 50,0000 MYR 1
0002 ABE] Flow Chart Service Sand 1 1LS 3000000 MYR 1

Nota :Sekiranya Petender Log out daripada SUS Portal. Bagi menyambung proses Create
Respond, klik Response Number seperti di bawah dan bukan pada Event Number dan tekan
butang Edit semula. Sekiranya masih di dalam portal boleh teruskan langkah berikutnya.

18. Untuk memuat naik dokumen-dokumen tender yang telah di Scan dalam bentuk PDF, klik
pada tab - Notes and Attachment.

19. Klik pada fail yang berada di dalam Collaboration Room

Display RFx Response 7000019205 Hep
RFx Regsponge Number 7000019205 RFX Mumber 4000008717 Statug Saved Submigeion Deadling 25.01.2016 1220000 UTC+8 Remaining Time 10 Days 13:30:34 RFx Owner AzienAng
Total Value 5010000 MYR Rfx Response Version Number Active Version RFx Version Number Active V'

[Set ForDektion | (€% | [Close ] | [Print Preview | | [Retresh | | [Check | [Export] [Questions and Answers (0]
17

RExmformaten [ M Condtions | Summary | Tracking
- Notes -]
Fiter Settings.
AssigneaTo  Calsgery Text Preview
Documaent Header RFwAuction Text Tender User ManualTarkh dispungkan : 13.01.2018Tark. .
= , Tencer upioad is 10 MB) E
Fiter Seitngs
Assigned To Category Description File Name Version Processor Checked Qut Type Size (KB) Changed by Changed on
[E] The tabie does not contain any dats
“w Colsboraton ]
Created on =

(Nota : Folder-Folder yang terdapat di dalam Collaboration Folder, mungkin berbeza-beza
mengikut Pemula. Untuk mendapatkan kepastian berhubung dengan folder yang perlu
Petender muatnaik dokumen-dokumen tender sila rujuk ITT atau hubungi pemula)
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20. Skrin Collaboration Folder (c-Folder) dipaparkan. Klik pada Folder.

w&aﬁ—m

Collaboration on the Web

2|a
&l Work Area RFxResp 7000079205 ROTORK CONTROL PTE LTD =l
#Collaboration RFx 4000008717 Nt Cotasithn
83 RFxResp 7000019205 ROTORK CONTRO... ~ R
25 Current Path ion RE > RFxResp 7000019205 ROT.
Change Work Area

Choose Save to save changes made to the name or the description. If you want to assign additional names to certain
cFolders objects in this work area, choose Aliases.

Collaboration | Collaboration RFx 4000008717 ]
Name [RFxResp 7000019205 ROTORK CONTROL PTE LTD It
Description RFxResp 7000019205 ROTORK CONTROL PTE LTD -
Authorization  [Wiite

Notifications|| Additional Functions |{Cancel

21. Sub Folder dipaparkan. Klik pada - Folder For Suppliers (Nama Folder mungkin berbeza-beza,
sila rujuk ITT atau hubungi pemula bagi mengetahui folder bagi Supplier’s Response) untuk
memuat naik dokumen-dokumen tender yang telah dilengkapkan untuk dimajukan kepada
pihak pemula, berdasarkan dokumen-dokumen yang diperlukan.

mySAP PLM By
cFolders %, 5 Collaboration on the Web
Home Refresh Favorites Settings Help Logout
2)a
I Work Area RFxResp 7000019205 ROTORK CONTROL PTE LTD —
ffiCollaboration RFx 4000008717 Nasbin S
&3 RFxResp 7000019205 ROTORK CONTRO... x
Folde - Collaboration RFx 4000...
-8 Current Path: Collaboration RFx 4000 _ > RFxResp 7000019205 ROT.
[ on Tondo
. Change Work Area
CJ Folder For Suppliers | 20

Choose Save to save changes made to the name or the description. If you want to assign additional names to certain
cFolders objects in this work area, choose Aliases

Collaboration Collaboration RFx 717

Name _| RFxResp 7000019205 ROTORK CONTROL PTE LTD %
Description RFxResp 7000019205 ROTORK CONTROL PTE LTD -
Authorization Write

kLG | Notifications||Additional Functions 4||Cancel

22. Bagi memasukkan dokumen di dalam folder tersebut, klik butang — Create

mySAP PLM
cFolders % . Collaboration on the Web
Home Refresh Search Favorites Settings Help Logout
2la] .
Folder Folder For Suppliers Help
@fiColiaboration RFx 4000008717 e . : , ORI
Collaboration RFx 4000 > RFxResp 7000019205 ROT. . > Folder i
&1 RFxResp 7000019205 ROTORK CONTRO... ~ 0" oS AEIRRTeY

<0 Folder Folder
(] Dokumen Tender TNB

To save any changes made, click Save.
& Folder For Suppliers yElng i

Name | Folder For Suppliers |
Subscribe [

Author [write ]
Save |[eT)1L:]]

To create folder objects, select Create. To copy or delete objects, select the required objects and then choose Copy or

Delete. 21
Folder Contents ‘
|Namea |Current Version |[Read Status Changed by anged on ‘

leott
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23. Klik pada Document

mySAP PLM
cFolders - Collaboration on the Web
Home Favontes Settings Help Logout

olg
mggllgmrgllgn RFx 4000008717

&3 RFxResp 7000019205 ROTORK CONTRO... ~

Create Object Help.
Nawvigation: ~ Folder Overview

i  Folder Current Path: Collaboration RFx 4000, > RFxResp 7000019205 ROT. .. > Folder > Folder For Suppliers > Create Object
O] Dokumen Tender TNB
G Folder For Suppliers What do you want to create?
@30iscussion  |A discussion is a communication forum about a collaboration, a folder or a folder object.
22 | Bpocyment | A document can contain any file in different versions.
Note Anote is for adding a short descriptive text and can have versions.

24. Skrin Create Document dipaparkan, Isikan nama dokumen tersebut di ruang Name

25. Klik butang — Continue

mySAP PLM

cFolders

Collaboration on the Web
Home Favorites Settings Help Logout

2la
lel Create Document | 23 sale.
Caliaboration RFx 4 717 e
: Eolder Oveniiew
& RFxResp 7000019205 ROTORK CONTRO... + - 90on i
< Fol Current Path: Collaboration RFx 4000 > RFxResp 7000019205 ROT . > Folder > Folder For Suppliers > Create
n“—de' = Document
| Dokumen Tender TNB
& Folder For Suppliers Create Document
Enter the name and a descnption. Decide whether or not you want to upload a local file now or later. Then choose Next.
Name Bill Of Quantity 'I
Description -
Subscribe "]
PGP Documents [ You are only allowed to use PGP files in this document

© Upload Local File
O Create File Later

e [Corine] 22

26. Skrin Create Version dipaparkan, Klik butang - Browse untuk mencari dokumen yang telah
disediakan oleh petender .

27. Klik pada dokumen yang telah disimpan di dalam fail tersebut

28. Klik butang — Open
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29. Klik butang — Save

mySAP PLM
cFolders

=S a e
I Create Version o =
#fcoliaboration RFx 4000008717 " 3 Favorites ~ Documents library ety Fikde.
& RFxResp 7000015205 ROTORK CONTRO.. v - voaton:  Vetsion Qiniew B Desitop Inclodes: 2locations :
Current Path: Collaboration RFx 4000... > RFxR¢ Download:
| Folder Create Version o ¥ Name Date mc *
0 Dokumen Tender TNS o kM varay
3 Folder For Suppliers To select the required file, choose Browse and the | 5 Libraries 1 llew 113720
25 4| Documents 1. My Data Sources 917720
I‘_ B o Music - 41
& Pictures - 114720
28 pancel 8 Videos 1/24/20;
114720
18 Computer Pengalaman Kerja 1147207
& tncallikicy T L oIt | '
Filename: Bill Of Quantity v | AllFiles () -
——
27 [opa ] (i)

30. Dokumen telah dimuatnaik di dalam folder yang dikehendaki, ( Contoh dokumen: BILL OF
QUANTITY(BQ)). Ulang proses ini sehingga semua dokumen yang diperlukan telah dimuat naik
di dalam folder yang dikehendaki oleh pihak pemula.

mySAP PLM T
cFolders e Collaboration on the Web

Refresh Search Favorites Settings Help Logout

~

2lel
llaborati x4 08717
83 RFxResp 7000019205 ROTORK CONTRO... ~

Folder Folder For Suppliers nelo
Current Path: Collaboration RFx 4000... > RFxResp 7000019205 ROT... > Folder > Folder For Suppliers

< Folder Folder
gw To save any changes made, click Save
| Folder For Suppliers
Name | Folder For Suppliers |
Subscribe  [I"]
Authorization | Write

Delete.

Folder Contents m

| |Namea ~= . |Read |Status [Changed by |Changed on

£ @it Of Quantity || Bill Of Quantity docx (13K8) |Sit Jamiah Nasanuddin 14.01.2016 2244141

31. Setelah semua dokumen yang diperlukan telah dimuat naik ke folder yang dikehendaki, klik
butang - Save.

mySAP PLM
cFolders

Collaboration on the Web

Home Refresh  Search Fawrnes Settings Help Logout
Sial
Folder Folder For Suppliers B3
Wcoliaboration RFx 4000008717
ONTRO Collaboration RFx 4000 > BfxResp 7000019205 ROT
&1 RFxResp 7000013205 ROTORK C - Curreett Path 4 > % > Eolder > Folder For Suppliers
w0 Eqldar Folder
gmm% To save any changes made, click Save

Nama Folder For Supgliers

Subscribe r

Authonzation Write

o=

To create folder obgects, select Create To copy or delete objects, select the required objects and then choase Copy or
Delote.

Folder Contonts [Create] [Copy] [7=:11] [Delete] (] None] |
| Namea Current Version Read Status Changed by |Changed on
e 0lQ BiLOIQ (4348 Siti Jamilah 114.01.2016
@ | Sti Jamlah 114.012016
| ;Mmmm Ml |Nasasyddin 124844
WS pesiikasi Toknikal S2vasan 1kl 123 teating dock SitiJamiah 14012016
B \13KB) B || Hesauddin 225033
RSy aat Mandatod {Syacat Mandateri tender 123 Sttt Janslah 14.01.2016
| testing docx (1K) iy [Nasaeuddin 25135

Page 21 of 32



SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)
PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) — SINGLE ENVELOPE TENDER VOL 1/2018

32. Keluar dari Skrin c-Folder dengan klik butang pangkah

@ Folde - Folder For Suppliers - cPolders - Windows Internet Explorer
' Ié, hitps//smm.tnb.comurmy:4434/ TFPO0L(bOL IbiZ)PTAwMSZKPW] pbg= = )/CFX_RFC_ULfol_de.ht

msap-

R J
" oken=_C4)

P = 1 =
’ whsoie ~ @ [ 41| x | 1B ging 31 2~
i Favorites | 3 [ F5 Dynamic Webtop Z7 TNB SAP SRM Portal ZZ7 SAP NetWeaver Portal (2) = CLM QAS I SAP NetWeaver Portal = SAP Sourcing B8] Suggested Sites = [8] Web Shice Gallery =[] http--wwwitnb.com.my-..
_E Folder - Folder For Suppliers - cFolders

Bov B v @ v Pagev Seletyv Tookv @v
Yy mtrnan 3 1 ;
cFolders H

Collaboration on the Web

Refresh Search Favo
EE
Folder Foider For Suppliers Halg
#8calaboration BFx 4000008717
87 RFxResp T000013205 ROTORK CONTRO.. = Current Path: Collaboration RFx 4000, > RExResp 7000015205 ROT.., > Folder » Folder For Suppliers
<0 Faolder - Data was saved
O Dobwmen Tender TNE

Folder
O Folder For Suppliers

To save any changes made. click Save.

Name | Folder For Suppligrs

Subscribe [l o
Authonzation | Wirite

R Carcel

33. Pada Skrin Display RFx Response, klik butang -Edit bagi menyambung proses Create Response

Display RFx Response 7000019205

RFx Response Number 7000019205 RFx Number 4000008717 Status Saved Submission Deadline 25.01.2016 12:00:00 UTC+3
Total Value £0,100.00 MYR J

Remaining Time 10 Days 13:30:34 RFx Owner Azien Aris
RFx Response Version Number Active Version RFx Viersion Humber Active V/
SetFor Deeionf [ Edi [Cose Questons and Answers (0}
32

" Rexinfomaton | tems " Wotesand Atischments | Conditons | Summery | Treckng |

- 14.01.2016Tarik...

34. Skrin Edit RFx Response dipaparkan, klik butang -Check, bagi memastikan RFx Response tiada

error dan seterusnya klik butang — Submit, untuk memajukan dokumen tender kepada Pihak
Pemula

Edit RFx Response 7000019205

RFx Response Number 7000019205
Total Value 80,100.00 MYR

RFx Number 4000008717 Status Saved Submission Deadline 25.01.2016 12:00:00 UTC+8
RFx Response Version Number Active Version

R ining”
RFx Version Number Active V

SeiForDeieﬁonISubrri.Cbse | [Read Only | [ Print Preview | loeu-te][monlhnpon]lr‘ ions and A (0)]
33

RFxInformaton | Rems

Condtions | Summary | Trackng |

| AssignedTo  Category

Text m’ iew
| Document Header REx/Auction Text Tender User ManualTarikh diapungkan : 14.01.2016Tarik...

35. Notifikasi RFx Response Submitted dipaparkan. Ini menunjukkan RFx telah dimajukan kepada
pihak pemula.
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36. Klik butang — Refresh. Status response juga bertukar menjadi Submitted.

Disph# RFx Response 7000019205

RFx Response Number 7000019205 RFx Number 4000008717 Status Saved
Total Value &0,100.00 WYR RFx Response Version Number Active Version

Submission Deadline 25.01.2018 12:00.00 UTC+E Remaining Time 10 Days 13:00:38 RFx C
RFx Version Number Active V'

{4 Tender Response if in SAVE mode, would lead o DIS-QUALFICATION
To participate, kindly cick on SUBNIT button before submission deadiine.
RFx response 7000013205 submitted | 34

35
[[Print Preview I Refresh I Withdraw | [ Export | [(Questions and Answers (0)

ey, . o aaa

Assigned To Category Text Preview
Document Header BFs/Auction Text Tender User &h : 14.01,2016Tarik...
Display RFx Response 7000019205

RFxResponse Number 7000019205  RFxMumber 4000008717 | Status Submiied | Submission Deadline 25.0120161200.00UTC+6  Remaining Time 10Days125939  RFxOwner Azien Aris
Total Value 80,10000MYR  RFxResponse Version Number Actve Verson  RFx Version Number Actve V

) Tender Response if in SAVE mode, woud lead to DIS-QUALFICATION
) To particpate, kindy cick on SUBMT button before submission deadine.

TAMAT
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TIPS BAGI PROSES BAGI SAVE, EDIT, SUBMIT RFX RESPONSE

e Sekiranya petender telah menekan butang Create Response, maka Response Number telah
diwujudkan.

e Bagi meneruskan proses Create Response setiap kali login ke SUS Portal, petender hendaklah
klik pada Response Number dan BUKAN Event Number seperti berikut:-

1. Klik pada butang - Save

Edit RFx Response 2695

RFx Response Number 2693 RFx Number 2522 Sta javed Submission Deadline 03.11.2014 22:30:00 UTC+3
Total Value 354 750.00 MYR RFx Response Version q per C1 RFx Version Number Active Vv

[ Submit | [ Close | | [ Read Only | [ Print Preview | | [ ChecH] Delete | [ Export | [ Import | [ Questions and Answers (0 |

2. Notifikasi Response Saved dipaparkan. Anda boleh logout dari SUS Portal

Display RFx Response 2695

RF> Peenonse Number 2695 RFx Number 28922 Status Saved Submission Deadline 03.11.2014 22:30:00 UTC+8
2 F:I Value 354 75000 MYR RFx Response Version Number C1 RFx Version Number Active V
—

b=
v Response 2695 saved

[ Edit |[ Close | | [Print Preview | | [ Refresh| | [ Check |[ Export | [ Quesfions and Answers (0 |

3. Untuk meneruskan proses Create Response setelah petender Save RFX tersebut, sila

login semula ke SUS Portal seperti proses biasa sehingga skrin Display RFx muncul, klik
butang - Edit.

Display RFx Response 2695

I ponse Number 2635 RFx Number 2922 Status Submitied Submiszion Deadline 03.11.2014 22:30:00 UTC+&
otal Value 354,730.00 MYR RFx Response Version Number Active Version RFx Version Number Active V
Edit | [[Close [ Print Preview | | [Refresh | | [ Withdraw || Export | [ Questions and Answers (0 ) |

4. Sila pastikan butang Submit muncul bagi membuat sebarang proses Create Response.
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5. Sila rujuk Submission Deadline bagi mengetahui tempoh masa yang tinggal bagi
melaksanakan proses Create Response sebelum tarikh tutup tender.

Edit RFx Response 2695 5
. S
R tpnnse Number 2695 RFx Number 2822 Status Saved Submission Deadline 03F2D14 22:30:00 UTC+8
tal Value 354 75000 MYR RFx Responge Version Number C1
v
|| Submit | [ Close | | [ Read Only | [ Print Preview | | [ Check || Save | [ Delete | | Export | [ Import | [ Questions and Answers (0 |

e Klik butang - Submit apabila petender bersedia untuk memajukan RFx kepada TNB.

e  Walaupun RFX tersebut telah dimajukan kepada TNB (Submitted), petender masih
boleh melakukan proses edit dan submit sehingga tarikh tutup tender.

e  Perlu diingatkan supaya petender tidak melaksanakan proses create atau edit RFx
Response pada saat akhir, bagi mengelakan berlakunya sebarang masaalah untuk proses

submit.
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TIPS BAGI PROSES BAGI PROSES DELETE AND WITHDRAW RFX RESPONSE

PROCESS : | DELETE RFX RESPONSE
ROLE : | TNB SUS SUPPLIER
Scenario 1 RESPONSE STATUS SAVED

Scenario 1: RESPONSE IS IN SAVED MODE. ( Petender belum pernah menghantar response . RFx

Response status : Saved )

1. Pilih semula RFx yang perlu untuk proses delete RFx response. Klik pada Response Number

eRFxs - All

| ¥ Show Quick Criteria Maintenance |

View: |[Standard View] [=] | [ Create Response Display Event || Display Response Print Preview | |
B, Event Number Event Description Event Type Event Status Start Date:
4000005301 KERJA BEKAL LA COUNTER Single Envelope Published 22122015
4000005295 PPNGI/LINES 308/2015(Q)- TFR Single Envelope Published 21.12.2015
4000008254 BKPG Q 96/2016 CONT & SERV CBF & TX DIFF Single Envelope Published 06.01.2018
4000008075 ADMM 316/2015(Q)-PEST CONTROL Single Envelope Published 15.12.2015
AD00NNTIRA Siiil PMT DIl 0 Sinale Frvelone Puhlished n4 17 2015
2. Klik butang — Edit
Display RFx Response 7000018284
RFx Response Number 7000013284 RFx Number 4000003075 Status Saved

RFx Owner Mohd Sahrul Azani bin Muhamad

Total Value 0.00 MYR

End Date

06.01.2018
07.01.2016
21.01.2018
31.12.2015

3017 2015

Response Number
7000018287

7000018286

7000018264

Submigsion Deadline .
RFx Response Version Number

[ Set For Deletion Close | | [Print

Preview | | [ Refresh |

[ Check | [ Export | [ Questions and Answers (0] |

RFx Information ” ltems -  HMotes and Attachments - Condifiens - Summary -  Tracking

’_;ic[lata | Questions | Motes and Attachments | Conditions

Event Parameters
End of Binding Peried: | 30.06.2016

Currency: Malaysian Ringgit

Terms of Payment: *

3. Klik butang — Delete
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Edit RFx Response 7000018284

RFx Response Number 7000018284 RFx Number 4000008075 Status Saved Submission Deadline 31.1.
RFx Owner Mohd Sahrul Azani bin Muhamad Total Value 0.00 MYR RFx Response Version Number Activ

[ Set For Deletion | [Submit | [Close | | [Read Only | [ Print Preview | | [Check | [ Save | Delete || Export | [Import | [ Ques

Basic Data | Questions | Notes and Attachments | Conditions

’_/ RFx Information I‘ Items I Notes and Attachments |“ Conditions | Summary Tracking

Event Parameters Service and Delivery
e _ERI_ i ook, A AS ARaS

4. Pop-up massage Deleted Bid? Dipaparkan dan klik butang — OK

Delete Bid?

5. Apabila paparan senarai RFx dipaparkan, Klik butang — Refresh. Response status akan
bertukar menjadi No Bid Created. Nombor RFx response juga akan hilang.

View: |[Slandard View]  [w] | | Create Response | | | Display Event || Display Response | | | Print Preview | ||| Refresh | Export |

B. Event Number Event Description Event Type Event Status ~ Start Date End Date Response Number Response Status
J 4000008254 BKPG Q 96/2016 CONT & SERV CBF & TX DIFF Single Envelope Published 06012016  21.01.2018 No Bid Created
J 4000008075 ADMN 316/2015(Q)-PEST CONTROL Single Envelope | Published 15122015 | 31122015 No Bid Created

| AnnANNT7aR4 il DMT RN Cinnla Frvalana Duklichad N4 47 4 N 47 4L K Rid Crastard

6. Butang Create Response akan ujud semula, petender boleh melaksanakan proses Create
Response semula jika diperlukan.
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Display RFx : 4000008075

RFx Number 4000008075 RFx Name ADMHN 316/2015(Q)-PEST CONTROL RFX Status Published RFx Start Date 15.12.2015 16:00:00

Remaining Time RFx Number 2 Days 01:53:30 RFx Owner Mohd Sahrul Azani bin Muhamad RFx Version Number RFx Version
[Close | | [PrintPreview | | [Refresh| | [Participate | [ Do Nel Participate | [ Tentative || Create Response || Questions and Answers (0] | | Expor |
|

- RFX Information I Hems ;  Motes and Attachments

,- RFx Parameters | Cuestions | Nofe and Attachments | Conditions

Time Zone: uTC+8 Tender Fee exclusive of GST. * 000
Start Date: 15.12.2015 16:00-00
Tender Closing Date: * |31.12.2015 12:00-00
Opening Date: * 3.12.2015 12:30:00
Tender Validity Date: 30.06.2016
Currency: MY R
Reference No: ADMN 3162015 (Q)
TAMAT
PROCESS : | DELETE RFX RESPONSE
ROLE : | TNB SUS SUPPLIER
Scenario 2 RESPONSE STATUS SUBMITTED

Scenario 2: RESPONSE IS ALREADY BEEN SUBMITTED (Petender telah menghantar response. RFx
Response status : Submitted )
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1. Pilih semula RFx yang perlu untuk proses delete RFx response. Klik pada Response Number

eRFxs - All

| » Show Cuick Criteria Maintenance |

View: ﬁStandard View] [=] | [ Create Response | ||| Display Event || Display Response | | [ Print Preview | | [ Refresh || Export 4 |
ELl Event Number Event Description Event Type Event Status Start Date End Date Response Mumber R
4000008301 KERJA BEKAL LA COUNTER Single Envelope Published 22122015 | 06.01.2016 | 7000018287 5
4000008298 PPNGILINES 308/2015(C:)- TFR Single Envelope Published 21122015  07.01.2016 | 7000018288 S
4000008254 BKPG Q 96/2016 CONT & SERV CBF & TX DIFF Single Envelope Published 06.01.2016  21.01.2016 N
4000008075 ADMN 316/2015(Q)-PEST CONTROL Single Envelope Published 15122015 | 31.12.2015 5
4000007981 Siiil PMT DILOY Sinale Frvelane Puhlished N412 2015 | 30172 2015 N
2. Klik butang - Edit
3. Klik butang — Set For Deletion
Display RFx Response 7000018284
RFx Response Number 7000015234 RFx Number 4000003075 Status Sawved Submission Deadline |
RFx Owner Mohd Sahrul Azani bin Muhamad Total Value 0.00 MYR RFx Response Version Number .
l Sei For Deletion || Edit || Close | | Print Preview | Refresh | Check | |_E'q:ort || Questions and Answers (0 |
1 2
RFx Information } Items - MNotes and Attachments - Conditions | Summary Tracking
| BasicData | Questions = Notes and Attachments | Condtions
Event Parameters Service and Deli
End of Binding Period 30.06.2016 A
Curmency: Malaysian Ringgit Status and Stati
Created On:
Terms of Payment: =
Mrasterd R
4. Klik butang - Delete
Edit RFx Response 7000018284
RFx Response Number 7000013254 RFx Number 4000003075 Status Saved Submission Deadline 31.1.
RFx Owner Mohd Sahrul Azani bin Muhamad Total Value 0.00 MYR RFx Response Version Number Activ
[ Set For Deletion | [ Submit | | Close | [ Read Only | [ Print Preview | [ Check | [ Save | Delete | Export | [ Import | [ Ques
RFx Information |’ ems MNotes and Attachments - Conditions Summary | Tracking
Basic Data | Questions | Notes and Attachmentzs | Conditions
Event Parameters Service and Delivery
End of Binding Period: 30.06.2018 Incoterm:
Currency: Malaysian Ringgit Status and Statistics
Created On:

Terms of Payment: * | |
5.  Pop-up massage Deleted Bid? Dipaparkan dan klik butang — OK
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Delete Bid?

Cancel

6. Apabila paparan senarai RFx dipaparkan, Klik butang — Refresh. Response status akan
bertukar menjadi No Bid Created. Nombor RFx response juga akan hilang.

View: |[Standard View]  [=| | | Create Response | | | Display Event || Display Response | | | Print Preview | ||| Refresh | Expori. |

B. Event Number Event Description Event Type Event Status  Start Date End Date Response Number Response Status
J 4000008254 BKPG Q 96/2016 CONT & SERV CBF & TX DIFF Single Envelope | Published 06.012016  21.01.2016 Mo Bid Created
J 4000008075 ADMN 316/2015(Q)-PEST CONTROL Single Envelope | Published 15122015 31122015 Mo Bid Created

| Annnnn7o84 Ciiil DRWAT NNy Cinnla Frvalana Duiklichad N4 17 M4 an 17 4L Bln Rid rastad

7. Butang Create Response akan ujud semula, petender boleh melaksanakan proses Create
Response semula jika diperlukan.

Display RFx : 4000008075

RFx Humber 4000008075 RFx Mame ADMMN 31872015{Q)-PEST CONTROL RFX Status Publishad RFx Start Date 15.12.2015 16:00:01
Remaining Time RFx Mumber 2 Days 01:53:30 RFx Owner Mchd Sahrul Azani bin Muhamad RFx Version Number RFx Version

[ Close [ Print Preview | | [ Refresh | Participate | [ Do Not Participate | [ Tentative | Creats Response || Questions and Answers (0 ) | | Export |

y RFI!TI'bImﬂuIl’ tems - Motes and Attachments

. RFx Parameters | Quesfions | MNote and Aftachments = Condifions

Time Zone: uTC+8 Tender Fee exclusive of GST: 0.00
Start Date: 15.12.2015 16:00:00
Tender Closing Date: * | 31,12.2015 12:00:00
Opening Date: * M.A22015 12:30:00
Tender Validity Dale: 30.06.2016
Currency: MY R
Reference Mo: ADMN 31672015 (Q)
TAMAT
PROCESS : | WITHDRAW RFX RESPONSE
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ROLE : | TNB SUS SUPPLIER

WITHDRAW RFX RESPONSE (Petender telah menghantar response. RFx Response status : Submitted
) Tetapi ingin menarik semula response tersebut kerana tidak berminat untuk menyertai tender.

1. Pilih semula RFx yang perlu untuk proses delete RFx response. Klik pada Response Number

eRFxs - All

| » Show Cuick Criteria Maintenance |

View: |[—Standard View] [=] | [ Create Response | || [ Display Event || Display Response | | [ Print Preview | || [ Refresh || Export 4
E. Ewvent Number Event Dezcription Event Type Event Status Start Date End Date Responze Number R
4000003301 KERJA BEKAL LA COUNTER single Envelope | Published 22122015 | 06.01.2016 7000018237 s
4000008298 PPNGI/LINES 308/2015(Q)- TFR Single Envelope | Published 21122015 | 07.01.2016 7000018236 3
4000008254 BKPG Q 96/2016 CONT & SERV CBF & TX DIFF Single Envelope | Published 06.01.2016 | 21.01.2016 N
4000008075 ADMMN 316/2015(Q)-PEST CONTROL Single Envelope | Published 15122015 | 31.12.2015 5
ANNNNNTIA1 Siiil PMT Doy Sinnle Fnvelnng Puhlizhed n4 12 2015 3012 2015 N
2. Klik butang — Edit
Display RFx Response 7000018284
RFx Response Number 7000013284 RFx Number 4000008075 Status Saved Submigzgion Deadline
RFx Owner Mohd Sahrul Azani bin Muhamad Total Value 0.00 MYR RFx Response Version Number
[ Set For Deletion Close | | [ Print Preview | | [ Reftesh | | | Check | [ Export | [ Questions and Answers (0] |
RFx Information |’ tems - Hotes and Attachments ~  Conditions -~ Summary - Tracking
Basic Data | CQuestions | Motes and Attachmentz | Conditions
Event Parameters Service and Deli
End of Binding Period: | 30.06.2016 Incoterm:
Currency: Malaysian Ringgit Status and Stati:
Created On:
Terms of Payment; *
Mreated Ru-
3. Klik butang — Withdraw
Set For Deletion | | Edit | [ Close | | | Print Preview | | | Refresh | Export | | Questions and An
RFx Information ltems -  Motes and Attachments -~ Conditions -~ Summary - Tracking

Basic Data | CQuestions | Motes and Attachments | Conditions

Event Parameters

End of Binding Period: | 11.02.2016
Currency: Malaysian Ringgit

Terms of Payment: = | ZB10 Payment Due In 30 Days
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8. Apabila paparan senarai RFx dipaparkan, Klik butang — Refresh. Response status akan
bertukar menjadi Withdrawn. Nombor RFx response masih kekal.

[» Show Quick Criteria Mai |

View: [* [Standard View] [+ | [ Create Response | || [ Display Event || Display Response | | [ Print Preview | | | Refresh || Export 4 |

E. Ewvent Number Ewvent Description Event Type Event Status Start Date End Date = R Mumber R Status
4000007303 KERJA-KERJA M3VT KEDAH (TESTING) Single Envelope Published 11.11.2015 27.01.2016 7000015172 ‘Withdrawn
Annnnnazsd RPN ORMNIA CONT & SFRV NAF & T¥ NIFFE Sinnle Frvalana Puhlichad n& N1 2016 21 01 2015 Mo Rid Createrl

9. Sekiranya Petender ingin menghantar semula response yang telah di tarik tersebut, perlu
klik butang — Re-Submit. Response Status akan bertukar menjadi Submitted semula.

[ Set For Deletion || Edit | [ Close | | | Print Preview | | [ Refresh | | [ Check |I Re-Submit Il Participate | | Do Not Parii

RFxhlulmtim1|’ ltems -~  Motes and Attachments  Condifions -~  Summary -~ Tracking

Basic Data | Questions | Notes and Attachments | Conditions

Event Parameters 5
End of Binding Period: | 11.02.2016 a
Currency: Malaysian Ringgit 5
Terms of Payment: * ZB10 Payment Due In 30 Days

[»_Show Quick Criteria Maint ]

View: [* [Standard View]  [w | | [ Create Response | || [ Display Event || Display Response | | [ Print Preview | || [ Refresh |[ Export 4 |
EL Ewvent Number Event Description Event Type Event Status Start Date End Date = Response Number Respopse Stat
4000007303 KERJA-KERJA MSVT KEDAH (TESTING) Single Envelope Published 11.11.2015 27.01.2016 7000015172 Submitted

annnnnoaca DLEIF M NS FNAS CORT @ CEMT FDE © TV MICE Cinmln Ennlann [T e na nae A4 na anae M Dind Femmin,
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